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Lic Isabel Pineda

De: Jorge Cardenas <jcardenas@indelek.com>
Enviado el: martes, 06 de mayo de 2014 12:32 p.m.
Para: 'Lic Isabel Pineda'
Asunto: RE: Copia del Pago CGT

11085 
 

 
Industrial Eléctrica de Chihuahua SA de CV 

Jorge Cardenas 

Ventas 

jcardenas@indelek.com 

Tel. (614) 421-7939 

Fax. (614) 421-7986 

Visítenos en nuestra página: 

www.indelek.com 
 
De: Lic Isabel Pineda [mailto:ipineda@indelek.com]  
Enviado el: martes, 06 de mayo de 2014 11:47 a.m. 
Para: 'Jorge Cardenas' 
Asunto: RE: Copia del Pago CGT 
 
Jorge que numero de cliente es? 
 

 
 
Isabel Pineda. 
Responsable Crédito y Cobranza Cjz y Cuu 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
 
De: Jorge Cardenas [mailto:jcardenas@indelek.com]  
Enviado el: martes, 06 de mayo de 2014 09:54 a.m. 
Para: ipineda@indelek.com 
CC: scomaduran@indelek.com; rislas@indelek.com; dramirez@indelek.com; marrieta@indelek.com; 'Arnoldo Mancinas' 
Asunto: RV: Copia del Pago CGT 
 
ESTIMADA ISABEL TENGO UN CLIENTE CONSTRUCTORA GOLFO TAMPICO Y REQUIERE UN MATERIAL A CREDITO 
YO LE PROPUSE QUE ME LLENE LA PAPELERIA,PERO LE URGE MATERIAL ASI QUE LE PROPUSE CREDITO CON UN 
CHEQUE ASEGURADO CON CHECK PLUS A LO QUE ME COMENTO QUE ASI TRABAJA CON ALGUNOS  
PROVEEDORES TENDRAN  ALGUN INCONVENIENTE EN ASEGURAR EL CHEQUE Y ORDENARLE SU MATERIAL? 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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COMENTEN 
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De: Constructora Golfo Tampico [mailto:cgt.01@hotmail.com]  
Enviado el: martes, 06 de mayo de 2014 09:43 a.m. 
Para: BS de Mexico; jcardenas@indelek.com 
Asunto: Copia del Pago CGT 
 
BUEN DÍA  
 
ENVÍO COPIA DEL CHEQUE PARA PAGO DEL MATERIAL SOLICITADO. 
 
SALUDOS CORDIALES. 
 
Ing. Rubi Bañuelos Cruz. 
Constructora Golfo Tampico, S.A. de C.V. 
Quinta Av. #111 Col. Laguna de la Puerta Tampico, Tmps. 
Tels.- (833) 226-24-86  /  132-03-06 
 

From: bsm_01@hotmail.es 
To: el_ingeniero_gustavo@yahoo.com; cgt.01@hotmail.com 
Subject: Interruptores faltantes Nacional 
Date: Mon, 5 May 2014 17:46:08 -0500 

Les mando los datos de los interruptores, este proveedor nos perpite pagar con cheque posfechado a 20 dias 
 
Desconectador de cuchillas SquerD 
Cat. D325N de 3x400 A en 220V nema 1 .....................  20,319.00 mas IVA 
 
Desconectador de Cuchillas SquerD  
Cat.D326N de 3x600 en 240v Nema 1 ........................ 33,973.3 mas IVA 
 
 
Total neto $ 86,549.11   
 
a nombre de Industrial electrica de Chihuahua S.A. de C.V. 
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me entregan en 7 dias. 

From: jcardenas@indelek.com 
To: bsm_01@hotmail.es 
Subject:  
Date: Mon, 5 May 2014 15:52:35 -0600 
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