ipineda@indelek.com

From: Ing David Ramirez <dramirez@indelek.com>
Sent: jueves, 6 de mayo de 2021 02:07 p. m.

To: ipineda@indelek.com

Cc: agarcia@indelek.com

Subject: Re: Tramite de Credito Vidrio Car

Oks

Sent from my iPad

On May 6, 2021, at 1:19 PM, ipineda@indelek.com wrote:

Buenas Tardes Ing., el dia de hoy acudimos a visita ocular con el cliente Vidrio Car, ellos son los que realizan el agua purificada.
Estan posicionados en todo el pais, vidrio car fabrica y quien vende es water house.

Solicitan un credito por $150,000 mil pesos que es el material requierido para fabricar 30 lotes de puntos de venta.

El corporativo esta en la planta alta de restaurante nueva central de misiones.

Estan ubicados a un lado de edumex en la rivera lara.

De contado le hemos vendido de 1 afio para aca $725,000 mil pesos.

Me autoriza abrir linea de credito por $150, 000 mil?

El representante legal se llama Julio Infante Chavez.

https://thewaterhouse.dreamhosters.com/quienes-somos/
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From: Abel Campos <abel.campos@thewaterhouse.com>
Sent: lunes, 29 de marzo de 2021 11:34 a. m.

To: ipineda@indelek.com

Cc: Alberto Garcia <agarcia@indelek.com>

Subject: Re: Tramite de Credito



va de nuevo
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El lun, 29 mar 2021 a las 11:15, <ipineda@indelek.com> escribi6:

Buen Dia, falta la firma en mi solicitud de crédito.

Gracias

De: Abel Campos <abel.campos@thewaterhouse.com>
Enviado el: lunes, 29 de marzo de 2021 11:12 a. m.
Para: ipineda@indelek.com

CC: Alberto Garcia <agarcia@indelek.com>

Asunto: Re: Tramite de Credito

buen dia

anexo documentacion solicitada, les comento que en nuestra empresa los pagarés no se firman ya que no estan autorizado

quedo al pendiente saludos
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El jue, 25 mar 2021 a las 17:54, <ipineda@indelek.com> escribio:

Buenas Tardes, adjunto solicitud.

Saludos

De: Abel Campos <abel.campos@thewaterhouse.com>
Enviado el: jueves, 25 de marzo de 2021 03:22 p. m.
Para: ipineda@indelek.com

CC: Alberto Garcia <agarcia@indelek.com>

Asunto: Re: Tramite de Credito

buen dia

me pueden enviar el documento de apertura de credito
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El jue, 25 mar 2021 a las 14:00, <ipineda@indelek.com> escribio:

Buenas Tardes Abel, para cerrar el proceso de crédito solo esta pendiente:
La solicitud de crédito firmada por el representante legal y una visita ocular, que es parte del proceso.
si nos pudieras agendar cita por favor ya para cerrar el tramite.

Gracias
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Industrial Eléctrica de Juarez SA de CV
Lic. Isabel Pineda L.

Jefa de Crédito y Cobranza.



Tel Directo 656 5662454
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Visitenos en nuestra pagina:

www.indelek.com

De: Abel Campos <abel.campos@thewaterhouse.com>
Enviado el: lunes, 4 de enero de 2021 05:32 p. m.
Para: agarcia@indelek.com

Asunto: Re: alta de cliente VIDRIO CAR

Me puedes enviar

copia RFC

Cartula de estado de cuenta donde se vea solamente los numeros de cuenta
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El lun, 4 ene 2021 a las 15:29, <agarcia@indelek.com> escribio:

Abel buenas tardes

Anexo documento una disculpa ya que el gerente estaba fuera de la ciudad

Quedo a tus ordenes
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De: Abel Campos <abel.campos@thewaterhouse.com>
Enviado el: miércoles, 30 de diciembre de 2020 05:03 p. m.
Para: agarcia@indelek.com; ipineda@indelek.com

Asunto: alta de cliente VIDRIO CAR

Buen dia

anexo documentacién para que nos den de alta como clientes



si requieren de lago mas quedamos a sus ordenes
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<Solicitud credito firmada.pdf>
<Visita ocular.pdf>



