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Lic Isabel Pineda

De: Ing Mario Arrieta <marrieta@indelek.com>
Enviado el: sábado, 20 de julio de 2013 12:33 p.m.
Para: 'Lic Isabel Pineda'
CC: 'David Ramirez'; davidram@indelek.com
Asunto: RE: Almacenes

Afirmativo, hay que cancelarlas 
Ya no se pudieron cobrar. 
 
 

 
 
Ing. Mario Arrieta 
Gerente de Operaciones 
marrieta@indelek.com 
Tel.: (656) 613 -8676 
Fax.: (656) 613-8105 
Tel USA.: (915) 613- 4601 
www.indelek.com 
 
De: Lic Isabel Pineda [mailto:ipineda@indelek.com]  
Enviado el: Saturday, July 20, 2013 12:11 PM 
Para: 'Ing Mario Arrieta' 
CC: 'David Ramirez'; davidram@indelek.com 
Asunto: Almacenes 
 
Buenas Tardes Ing., me puede confirmar por este medio que podemos cancelar ante el sat las facturas de almacenes 
que se quedaron incobrables de ramses? 
Gracias 
 
 

 
 
Isabel Pineda. 
Credito y Cobranza 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
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