ngomez@indelek.com

De: Contabilidad Milec <contabilidad@milec.com.mx>
Enviado el: Wednesday, July 9, 2025 11:38 AM

Para: ngomez@indelek.com; ventas2 @milec.com.mx
cc: isabel.pineda.85@hotmail.com

Asunto: RE: FACTURAS A CONTRA RECIBO

Buen dia, agradecemos hacernos llegar la informacion, adjuntamos fechas para préoximo proceso de pago;

Factura Importe Fecha p/pago
B 069282 $11,15856 04/08/2025
B 068975 S 5,88168 01/08/2025

Cualquier duda estamos a la orden, que pase buena tarde.

Saludos cordiales!

De: ngomez@indelek.com [mailto:ngomez@indelek.com]

Enviado el: miércoles, 9 de julio de 2025 09:59 a. m.

Para: 'Contabilidad Milec' <contabilidad@milec.com.mx>; logistica@milec.com.mx; recepcion@milec.com.mx;
VENTAS2 @MILEC.COM.MX

CC: isabel.pineda.85@hotmail.com

Asunto: FACTURAS A CONTRA RECIBO

Buen dia.
Mediante el presente correo se adjuntan facturas para proceso de pago.

Agradezco la atencion.
Saludos cordiales.

L - \

Norma Gomez

Auxiliar Credito y Cobranza
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