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ipineda@indelek.com

De: dramirez@indelek.com
Enviado el: jueves, 13 de agosto de 2020 11:26 a. m.
Para: Isabel Pineda Labrado
CC: Ramses Ramirez
Asunto: Re: Historial Cliente Marlo

Oks,ponle $50 credito x fas 
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On Aug 13, 2020, at 1:10 PM, <ipineda@indelek.com> <ipineda@indelek.com> wrote: 
 
 সহ঺঻ 
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Industrial Eléctrica de Juárez SA de CV 
Lic. Isabel Pineda L. 
Jefa de Crédito y Cobranza. 
Tel Directo 656 5662454 
WhatsApp 656-4412583 
Visítenos en nuestra página: 
www.indelek.com 
  
<HISTORIAL CLIENTE MARLO.pdf> 

 


