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Lic Isabel Pineda

De: Jesus Gomez <Jesus.Gomez@mx.yazaki.com>
Enviado el: martes, 15 de octubre de 2013 03:44 p.m.
Para: Lic Isabel Pineda; Luis Enrique Tinoco Castillo
Asunto: RE: Perchas P552 Para Ale.ppt

La el teléfono es el 644 4 10 52 00 con ext. 2010. 
 
gracias 
 
From: Lic Isabel Pineda [mailto:ipineda@indelek.com]  
Sent: martes, 15 de octubre de 2013 02:23 p.m. 
To: Jesus Gomez 
Subject: RE: Perchas P552 Para Ale.ppt 
 
Me puede pasar por favor el teléfono de luis tinoco. 
Gracias 
 
 

 
 
Isabel Pineda. 
Credito y Cobranza 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
 
De: Jesus Gomez [mailto:Jesus.Gomez@mx.yazaki.com]  
Enviado el: martes, 15 de octubre de 2013 03:09 p.m. 
Para: Lic Isabel Pineda; Alberto Garcia; Luis Enrique Tinoco Castillo 
CC: Barbara Grajeda; Alejandra Moreno Martinez; Javier Salazar Mata; Laura Gudiño 
Asunto: RE: Perchas P552 Para Ale.ppt 
 
Luis tinoco 
Solo remarcar que estos pagos de planta de obregon 2. 
 
Para que se de seqguimiento con Luis fuentes. 
 
gracias 
 
From: Lic Isabel Pineda [mailto:ipineda@indelek.com]  
Sent: martes, 15 de octubre de 2013 12:21 p.m. 
To: 'Alberto Garcia'; Jesus Gomez 
Cc: Luis Enrique Tinoco Castillo; Barbara Grajeda; Alejandra Moreno Martinez; Javier Salazar Mata; Laura Gudiño 
Subject: RE: Perchas P552 Para Ale.ppt 
 
Buenas Tardes, como vamos con este pendiente. 
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Ya llevamos dos fechas promesas de pago la primera fue para el 09 de septiembre y después resulto que no está dada 
de alta en el sistema, la segunda fecha fue el 09 de octubre y no me han respondido, en caso de persistir con el mismo 
problema de que no esté dado de alta me pudiera ayudar con el nombre, teléfono de la persona que me puede ayudar 
a resolver este asunto. 
 
Agradezco de antemano su pronta respuesta. 
 

 
 
Isabel Pineda. 
Credito y Cobranza 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
 
De: Lic Isabel Pineda [mailto:ipineda@indelek.com]  
Enviado el: lunes, 14 de octubre de 2013 10:53 a.m. 
Para: 'Alberto Garcia'; 'Jesus Gomez' 
CC: 'Luis Enrique Tinoco Castillo'; 'Barbara Grajeda'; 'Alejandra Moreno Martinez'; 'Javier Salazar Mata'; 'Laura Gudiño' 
Asunto: RE: Perchas P552 Para Ale.ppt 
 
Buen Día, me tendrán respuesta de pago de la factura 03361404 a nombre de autocircuitos de obregón con 55 días 
vencidos. 
Quedo en espera de sus comentarios. 
Saludos 
 
 

 
 
Isabel Pineda. 
Credito y Cobranza 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
 
De: Alberto Garcia [mailto:agarcia@indelek.com]  
Enviado el: jueves, 10 de octubre de 2013 03:53 p.m. 
Para: Jesus Gomez 
CC: Luis Enrique Tinoco Castillo; Barbara Grajeda; Alejandra Moreno Martinez; Javier Salazar Mata; Laura Gudiño 
Asunto: Re: Perchas P552 Para Ale.ppt 
 
Isabel le puede mandar la factura y la orden que no se ha pagado la de autocircuitos  
 
Enviado desde mi iPhone 
 
El 10/10/2013, a las 13:47, Jesus Gomez <Jesus.Gomez@mx.yazaki.com> escribió: 
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Y tenemos la orden? 
O requisicion? 
  
From: Alberto Garcia [mailto:agarcia@indelek.com]  
Sent: jueves, 10 de octubre de 2013 12:27 p.m. 
To: Luis Enrique Tinoco Castillo; Jesus Gomez; Barbara Grajeda 
Cc: Alejandra Moreno Martinez; Javier Salazar Mata; Laura Gudiño 
Subject: RE: Perchas P552 Para Ale.ppt 
  
Buenas tardes: 
Para informarles del pago que nos prometieron para el 9 de octubre   
De la factura del mes de julio no se nos ha hecho  
Si alguien de ustedes le puede a dar seguimiento a este detalle  
Ya se les mando estado de cuenta de esta factura  y se nos ha pagado  
  
  
Quedo a sus órdenes por si necesitan que les mande la factura firmada y sellada por el almacén en 
Juarez  
  
  
  
  

  

<image001.jpg> 

ALBERTO GARCIA 

VENTAS 

agarcia@indelek.com 

Tel. (656) 613-86-76 

Tel. Dir. (656) 566-20-07 

Fax. (656) 613-8105 

Tel. USA (915) 613-4601 

cel.656 199-51-98 

nextel 62*14*74102 

www.indelek.com 
  
De: Luis Enrique Tinoco Castillo [mailto:LuisEnrique.TinocoCastillo@mx.yazaki.com]  
Enviado el: lunes, 07 de octubre de 2013 06:55 p.m. 
Para: Jesus Gomez; Alberto Garcia 
CC: Alejandra Moreno Martinez; Javier Salazar Mata; Laura Gudiño 
Asunto: RE: Perchas P552 Para Ale.ppt 
  
Inge, ya nos dio respuesta el proveedor, supongo que su gente ya esta en el proceso de la requisicion. 
  
Gracias. 
LET 
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From: Jesus Gomez  
Sent: lunes, 07 de octubre de 2013 05:53 p.m. 
To: 'Alberto Garcia' 
Cc: Luis Enrique Tinoco Castillo; Alejandra Moreno Martinez; Javier Salazar Mata; Laura Gudiño 
Subject: RE: Perchas P552 Para Ale.ppt 
  
                Buenas tardes  
                Soporte . 
  
                Se ocupamos respuesta rapida. 
                Para avanzar en el proceso de generación 
                De requisciones. 
  
                Gracias 
  
                Gte de planta de  
                Obregon 1. 
                 
                 
  
From: Laura Gudiño  
Sent: lunes, 07 de octubre de 2013 04:14 p.m. 
To: Alberto Garcia 
Cc: Luis Enrique Tinoco Castillo; Alejandra Moreno Martinez; Jesus Gomez 
Subject: Perchas P552 Para Ale.ppt 
  
Ing. Gacia buenas tardes, agradecere su apoyo para que revise el archivo adjunto y me confirme o bien 
me actualice los costos, la entrega de la mercancía se hara en PEDSA JUAREZ, y la facturacion es para 
AUTOCIRCUITOS DE OBREGON, S.A. DE C.V., el IVA que se manejara será del 16%. 
  
Cualquier duda o aclaración estoy a sus ordenes. 
  

Laura O. Gudiño Coello 
Depto. de Compras 

ACOSA-SECOSA 
(644) 410-52-48 Directo 
Fax  410-52-40 ext 2023 

  
  

 
Yazaki North America, Inc. - Confidentiality & Security Notice 

 
This email is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain 
confidential, proprietary and/or privileged material. Any review, distribution, reliance on, or 
other use of this information by persons or entities other than the intended recipient is 
prohibited. If you receive this message in error, please immediately notify the sender and delete 
it and all copies of it from your system. 
 
Thank you. 
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