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Lic Isabel Pineda

De: Manuel.JimenezDiaz@RegalBeloit.com
Enviado el: viernes, 28 de junio de 2013 11:25 a.m.
Para: Lic Isabel Pineda; noe.badillo@regalbeloit.com; idali.sifuentes@regalbeloit.com
CC: Georgina.Portillo@RegalBeloit.com
Asunto: Re: DUDA DE VS RECIBO
Datos adjuntos: 03359386.jpeg; 03359147.jpeg; CARTA DE BANORTE.doc

Hola Isabel buenos dias  
 
Efectivamente los documentos que anexas serian tus contrarecibos.  Veo en el sistema que estas dado de alta con metodo de pago CHEQUE y no como 
Transferencia Electronica, para poder acturalizar tu informacion bancaria es necesario que porfavor envies el ultimo estado de cuenta a nombre de la Razon 
Social donde se muestre la cuenta CLABE, los importes no nos interesan unicamente la Cuenta CLABE.    
 
Noe, no se si se me este pasando algun dato para dar de alta la informacion bancaria  
 
Como recordatorio una vez entregada la factura a contra recibo en la Planta deberas enviar los archivos electronicos PDF y XML a mi cuenta de correo 
manuel.jimenezdiaz@regalbeloit.com  
 
Saludos  
Manuel Jimenez 
AP Analyst 
IGMex S de RL de CV 
Planta 3 
Calle Avenida de Los Fuentes # 321 Parque Industrial Fuentes 
Codigo Postal 32437 Ciudad Juarez Chihuahua 
México  
Tel: +52 656.688.0300 ext 1899 
www.regalbeloit.com  
 
 
 
From:        "Lic Isabel Pineda" <ipineda@indelek.com>  
To:        <Manuel.JimenezDiaz@RegalBeloit.com>  
Date:        06/28/2013 08:44 AM  
Subject:        DUDA DE VS RECIBO  

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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Buen Día Manuel, tengo algunas dudas anexo dos facturas ingresadas a vs recibo son las que adjunto,  las mismas se ingresaron a buzón de las  remisiones firmadas y selladas, 
me puedes confirmar que estas ya son mi vs recibo.  
El otro punto es que anexo mis datos bancarios, no sé si cuentes con ellos, pero los adjunto para evitar errores.  
Agradezco de antemano tu pronta respuesta.  
Saludos  
   
   

 
   
Isabel Pineda.  
Credito y Cobranza  
ipineda@indelek.com  
Tel. Oficina(656)566-2454  
Nextel:62*14*8589  
www.indelek.com  
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