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ipineda@indelek.com

De: dramirez@indelek.com
Enviado el: jueves, 19 de marzo de 2020 11:16 a. m.
Para: Isabel Pineda Labrado
CC: Enrique Bustamante; Mario Arrieta; Miguel Velez Jr
Asunto: Re: limite de crédito

Pos Kike el el chiple, ponle a todos (dijo la viejita) solo ke las ventas con Orden de compra x fas, es el unico rekisito 
:) 
 
 

 
 
 

On Mar 19, 2020, at 10:10 AM, <ipineda@indelek.com> <ipineda@indelek.com> wrote: 
 
Ing., me confirma si pongo esta línea de crédito en todos los cliente de Delphi. 
Gracias 
  
  

De: ebustamante@indelek.com <ebustamante@indelek.com>  
Enviado el: jueves, 19 de marzo de 2020 10:59 a. m. 
Para: ipineda@indelek.com; dramirez@indelek.com 
CC: 'Mario Arrieta' <marrieta@indelek.com>; 'Miguel Velez Jr' <mvelez@indelek.com> 
Asunto: RE: limite de crédito 
  
Pero es el mismo cliente 
Que no ¿? 
  
Comenten 
 সহ঺঻ 
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Al menos que se indique de otra manera o que se 
derive de la naturaleza de esta transmisión, la información contenida en este correo es 
información confidencial para uso de su destinatario señalado.  Si el lector de este 
mensaje no es el destinatario indicado,  ni empleado o agente responsable de entregar 
este correo a su destinatario, se le hace saber que la distribución o copia de esta 
comunicación esta estrictamente prohibida. Si Usted recibió esta comunicación por 
error, por favor notifique inmediatamente a quien lo envió y destruya dicho 
correo. Gracias. 

 
Salva un arbol. No imprimas este correo al menos que sea realmente necesario. 
Save a tree. Don't print this e-mail unless it's really necessary 
  
  

De: ipineda@indelek.com <ipineda@indelek.com>  
Enviado el: jueves, 19 de marzo de 2020 10:57 a. m. 
Para: dramirez@indelek.com; 'Enrique Bustamante' <ebustamante@indelek.com> 
CC: 'Mario Arrieta' <marrieta@indelek.com>; 'Miguel Velez Jr' <mvelez@indelek.com> 
Asunto: RE: limite de crédito 
  
El limite de crédito en el ABC de clientes es por $300 mil pesos cliente no. 1933 
El cliente no. 18129 tiene límite de crédito por $200 mil pesos los pedidos pendientes de librerar son 
de este numero de cliente 
El cliente 11,775 es el cliente que se utiliza para celmec que es el que tiene $1 millón de línea de credito 
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De: dramirez@indelek.com <dramirez@indelek.com>  
Enviado el: jueves, 19 de marzo de 2020 10:33 a. m. 
Para: Enrique Bustamante <ebustamante@indelek.com> 
CC: Mario Arrieta <marrieta@indelek.com>; Isabel Pineda Labrado <ipineda@indelek.com>; Miguel 
Velez Jr <mvelez@indelek.com> 
Asunto: Re: limite de crédito 
  
Pos si tiene un millón de credito cual es el problema (la pantalla dice ke le has vendido $500k)  ??? 
:) 
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On Mar 19, 2020, at 8:05 AM, ebustamante@indelek.com wrote: 
  
Buen día 
Ing Delphi (Luis Bencomo )ya nos a mandado varias ordenes de compra de diferentes 
proyectos  
  
Y hay varias razones sociales de Delphi y aparte aptiv y/o rio bravo 
  
1 ejemplo Delphi (instalaciones 11775 (tiene como limite 1,000.000.00 mn ) 
  
Le lleno un formato para ampliación de crédito Delphi 18129 o que procede 
  
Comente 
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 সহ঺঻ 
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Al menos que se indique de otra manera o 
que se derive de la naturaleza de esta transmisión, la información 
contenida en este correo es información confidencial para uso de su 
destinatario señalado.  Si el lector de este mensaje no es el destinatario 
indicado,  ni empleado o agente responsable de entregar este correo a su 
destinatario, se le hace saber que la distribución o copia de esta 
comunicación esta estrictamente prohibida. Si Usted recibió esta 
comunicación por error, por favor notifique inmediatamente a quien lo 
envió y destruya dicho correo. Gracias. 

 
Salva un arbol. No imprimas este correo al menos que sea realmente necesario. 
Save a tree. Don't print this e-mail unless it's really necessary 

  

 


