iEineda@indeIek.com

De: MAURICIO REYES <reyeselectromecanicos@gmail.com>

Enviado el: martes, 16 de enero de 2024 06:50 p. m.
Para: ipineda@indelek.com
Asunto: Re: Favor de aclarar nota de crédito

Buen dia, si, les pido de favor cancelar dicha nota de crédito.

Saludos
Mauricio Reyes

Ellun, 15 ene 2024 a la(s) 5:31 p.m., <ipineda@indelek.com> escribid:

Buenas Tardes, por alguna razén el dinero de esta venta no entro a nuestras cuentas y se tomé la decisién de realizal
darla de baja.

Le afecta en algo este movimiento?

Saludos

Isabel Pineda G cle
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De: MAURICIO REYES <reyeselectromecanicos@egmail.com>
Enviado el: lunes, 15 de enero de 2024 04:18 p. m.

Para: ipineda@indelek.com

Asunto: Favor de aclarar nota de crédito

Buen dfa, el dia 9 de enero generaron la nota de crédito con folio 451989, relacionada a la factura 277913, pe
genero, dado que la factura es de hace 3 afos y la venta si se concreto, no generamos devolucion o algo simi

¢Podrian apoyarnos a verificar esto?

Quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos cordiales
Irving Reyes

---------- Forwarded message ---------

De: Servidor SQL <serverindelekjrz@indelek.com>

Date: jue, 11 mar 2021 ala(s) 12:21 p.m.
Subject: Factura Electrénica No.00277913

To: <reyeselectromecanicos@gmail.com>



Elvira Hernandez ehernandez@indelek.com Rebeca Ibarra ribarra®@indelek.com Isabel Pineda jpineda®ine
4412583
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