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Lic Isabel Pineda

De: Ing David Ramirez <dramirez@indelek.com>
Enviado el: miércoles, 19 de marzo de 2014 03:50 p.m.
Para: mgardea@indelek.com
CC: Jesus Nevarez; Lic Isabel Pineda
Asunto: Re: LIBERACION

Oks :) 
 
Sent from my iPhone 
 
On Mar 19, 2014, at 3:30 PM, "Manuel Gardea" <mgardea@indelek.com> wrote: 

ING BUEN DIA NADAMAS PARA VER SI ME LIBERAN LAS FACTURAS DE TENCO SON UNA DE 72 MIL Y 
UNA DE 43 HAY PORFAS CHEKELO SIII THANKS ES LO K SE ENTREGO EN EL DF 
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