ipineda@indelek.com

De: HOME-Helpdesk Mexico <HelpdeskMexico@resideo.com>
Enviado el: martes, 15 de agosto de 2023 12:22 p. m.

Para: ipineda@indelek.com

Asunto: RE: [External] RV: B021969

Datos adjuntos: Manual de Proveedores Edicom.pdf

Buen dia Elvira
La factura fue rechazada por no incluir el formato actualizado, por favor enviala nuevamente agregando la validacion actual.
Gracias!

-Estos son los correos a donde deberan ser enviadas sus facturas junto con la validacién en formatos PDF segun la planta a la que correspond:

Company Code | mailbox Razon Social
1095 | 055%invoices@resideo.com Ademco Comercial y centro de investigacion y desarrollo
1097 | 4097invoices@resideo.com Resideo Manuf. De Chih SRL de CV  Planta Juarez
1552 | 4552invoices@resideo.com Resideo Manuf. De Chih SRL de CV  Planta Chihuahua
1729 | 4729invoices@resideo.com Mexhon
1505 | Invoice1505@resideo.com Electronica BRK de Mexico SA de CV

Norma Perales
Accounts Payable
Resideo

From: ipineda@indelek.com <ipineda@indelek.com>
Sent: Tuesday, August 15, 2023 12:15 PM



To: HOME-Helpdesk Mexico <HelpdeskMexico@resideo.com>; Invoice1505 <Invoice1505@Resideo.com>
Subject: [External] RV: B021969

Buenas Tardes, me ayudan con el estatus de pago de la factura adjunta.
Gracias

De: ehernandez@indelek.com <ehernandez@indelek.com>

Enviado el: miércoles, 8 de marzo de 2023 11:52 a. m.

Para: 'HOME-Helpdesk Mexico' <HelpdeskMexico@resideo.com>; Invoicel505@resideo.com
CC: ipineda@indelek.com

Asunto: B021969

Elvira Hernandez & e
Auxiliar de Credito — 9Indelsk —

®) (656)613-8676
e ehernandez@indelek.com

© cd. Juarez, chin
indate | componentessicrricos [N

**** Resideo WARNING: This email was sent from outside of Resideo and the sender cannot be verified. Use CAUTION before op
replying to the email. For additional information please contact the Resideo Service Desk ****



