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Lic Isabel Pineda

De: David Ramirez R <dramirez@indelek.com>
Enviado el: sábado, 31 de mayo de 2014 10:43 a.m.
Para: 'Ing David Ramirez E'; Lic Isabel Pineda
Asunto: RE: documentoa para camioneta(Esteban del Angel Capetillo)

Ponle x fis 60 dias y limite $ 100k, espero ke la camioneta valga menos ke eso, es solo un movimiento para facturarla, 
realmente el pago se lo voy a hacer yo a idk cuu 
Gracias 
:) 
 
 
 

 
Ing. David Alberto Ramirez Robles 

Director General 

dramirez@indelek.com 

Tel. (656) 613-8676 

Fax. (656) 613-8105 

Nextel. 42*1043050*5 

Visítenos en nuestra página: 

www.indelek.com 
 

On May 31, 2014 at 10:41:14 AM, Lic Isabel Pineda (ipineda@indelek.com) wrote: 

Ya está dado de alta, solo falta el límite y los días 

Es el cliente 11646 

☺ 

  

 

  

Isabel Pineda. 

Responsable Crédito y Cobranza Cjz y Cuu 

ipineda@indelek.com 

Tel. Oficina(656)566-2454 
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Nextel:62*14*8589 

www.indelek.com 

  

De: Ing David Ramirez E [mailto:davidram@indelek.com] 
Enviado el: sábado, 31 de mayo de 2014 10:21 a.m. 
Para: Ing David Ramirez 
CC: Isabel Pineda Labrado 
Asunto: Re: documentoa para camioneta 

  

Pili es la que da de alta los clientes. 

  

Confirma días de crédito 
 
Sent from my iPhone 

 
On May 31, 2014, at 7:23 AM, Ing David Ramirez <dramirez@indelek.com> wrote: 

David este es el cliente ke le vamos a facturar la troca hylux ke t mande ayer, lo 
puedes dar d alta x fas 

Gracias :) 
 
Sent from my iPhone 

 
Begin forwarded message: 

From: Ing Jesus Nevarez <jnevarez@indelek.com> 
Date: May 30, 2014 at 6:28:32 PM MDT 
To: esteban del angel capetillo <este_angelc@hotmail.com> 
Cc: David Ramirez <dramirez@indelek.com> 
Subject: Re: documentoa para camioneta 

Gracias Inge . Saludos 
 
Enviado desde mi iPhone 

 
El 30/05/2014, a las 18:20, esteban del angel capetillo 
<este_angelc@hotmail.com> escribió: 

Buenas tardes Ing. Nevarez  
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La direccion es la siguiente: calle HACIENDA 
SANTA CRUZ 3402 

  

FRACCIONAMIENTO JARDINEZ DE 
TEHUACAN  

TEHUACAN, PUEBLA 

CODIGO POSTAL 75760 

  

espero y que con estos datos esten 
completos  cualquier duda por favor confirme me    

  

saludos cordiales  

  

Esteban del angel capetillo  

 

From: jnevarez@indelek.com 
To: este_angelc@hotmail.com 
CC: dramirez@indelek.com 
Subject: RE: documentoa para camioneta 
Date: Fri, 30 May 2014 18:07:01 -0600 

Buen día Ingeniero Del Angel, solo falta la 
dirección y Codigo Postal, para que la 
Factura tanga los datos completos. Saludos 

  

<mime-attachment.png> 

  

Ing. Jesus Nevarez 

Ventas 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


4

jnevarez@indelek.com 

Tel.: (614) 421 -7939 

Fax.: (614) 421-7986 

Tel USA.: (915) 613- 4722 

www.indelek.com 

  

De: esteban del angel capetillo 
[mailto:este_angelc@hotmail.com] 
Enviado el: martes, 27 de mayo de 2014 02:43 p.m. 
Para: jesus nevarez 
Asunto: documentoa para camioneta 

  

Buenas tarde Ing.  Nevarez 

  

De acuerdo a lo que platicamos  la camioneta quedara 
a mi nombre 

  

ESTEBAN DEL ANGEL CAPETILLO 

  

El R.F.C   AECE650907AS2 

  

  

Por favor contemplar poner una copia de la factura 
original   

  

saludos 

  

Esteban del angel capetillo 
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