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Lic Isabel Pineda

De: Ing. David Ramirez Robles <dramirez@indelek.com>
Enviado el: viernes, 23 de agosto de 2013 01:22 p.m.
Para: Ing. Jorge Luis Zambrano Ruiz
CC: Lic Isabel Pineda
Asunto: Re: autorizacion de credito para Faseel

Isa tiene la respuesta, como la ve Isa 
:) 
 

 
 

 

Ing David A Ramirez Robles 
Direccion General 
dramirez@indelek.com 
 
Tel. (656) 613-8676 
Fax. (656) 613-8105 
Tel. USA (915) 613-4601 
www.indelek.com 

 
On Aug 23, 2013, at 12:55 PM, Ing. Jorge Luis Zambrano Ruiz wrote: 
 
SI ESTA BIEN, ENTONCES YA PODREMOS HACER EL USO DEL CREDITO POR ESE MONTO? 
 
SALUDOS 
 
--- 
Ing. Jorge Luis Zambrano Ruiz 
             FASEEL 
 
El 2013-08-23 12:21, Ing. David Ramirez Robles escribió: 
 
Inge falto la firma del pagare, x lo pronto lo inciamos con $ 20k, 

como la ve ?? mientras completamos el resto de los rekisitos 
Salu2 :) 

Ing David A Ramirez Robles 
Direccion General 
dramirez@indelek.com 
Tel. (656) 613-8676 
Fax. (656) 613-8105 
Tel. USA (915) 613-4601 
www.indelek.com [1] 
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On Aug 23, 2013, at 12:10 PM, Lic Isabel Pineda wrote: 
Cuanto dinero se le va a disponer ing.? 
Si será por los cien mil falta la firma del pagare 
<image001.jpg> 
Isabel Pineda. 
Credito y Cobranza 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com [1] 
DE: Ing. David Ramirez Robles [mailto:dramirez@indelek.com] 
ENVIADO EL: viernes, 23 de agosto de 2013 11:56 a.m. 
PARA: Ing. Jorge Luis Zambrano Ruiz 
CC: Isabel Pineda 
ASUNTO: Re: autorizacion de credito para Faseel 
Una disculpa Inge, ayer se me paso verlo, le estoy copiando a Isa para 
ke le de para adelante, si mandamos toda la pepeleria ?? 
Salu2 :) 
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Ing David A Ramirez Robles 
Direccion General 
dramirez@indelek.com 
Tel. (656) 613-8676 
Fax. (656) 613-8105 
Tel. USA (915) 613-4601 
www.indelek.com [2] 

On Aug 23, 2013, at 11:25 AM, Ing. Jorge Luis Zambrano Ruiz wrote: 
Ing. David Ramirez, aprovechando el presente parasaludarlo y 
preguntarle sobre la autorizacion del credito para la empresa 
Fabriccacion y suministro de equipos electromecanicos sa de cv, tengo 
algunos meses comprandoles de contado, haber si ya pudieramos disponer 
del credito con ustedes 
Gracias de antemano y saludos 
-- 
Ing. Jorge Luis Zambrano Ruiz 
FASEEL 
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