ipineda@indelek.com

De: dramirez@indelek.com

Enviado el: martes, 24 de noviembre de 2020 11:38 a. m.
Para: Isabel Pineda Labrado

cc: Miguel Velez Jr

Asunto: Re: CREDITO MODINE JUAREZ

$300k

)

, (656) 5662453 ]

S Indelek mmm

ABR rmomssiBerrs DanelT  ViAKON

On Nov 24, 2020, at 11:35 AM, <ipineda@indelek.com> <ipineda@indelek.com> wrote:

Buen dia Ing., cuanta linea de crédito le pongo a modine por lado mexicano?
Gracias

De: mvelez@indelek.com <mvelez@indelek.com>
Enviado el: martes, 24 de noviembre de 2020 11:26 a. m.
Para: ipineda@indelek.com

Asunto: RV: PAGO MODINE JUAREZ 11/11/2020

Isa me ayuda a actualizar los datos de Modine al cliente en sistema 20167
gx

WMiguel Velez
Agente de Servicio al Cliente

Industrial Eléctrica de Juarez
Av. Lopez Mateos #2050
Col. EL Paseo



Tel: 656 613-86-76
Cell: 656 313-30-44
mvelez@indelek.com

<image001.png>

De: Elizabeth.Ceniceros@modine.com <Elizabeth.Ceniceros@modine.com>
Enviado el: jueves, 12 de noviembre de 2020 02:43 p. m.

Para: ipineda@indelek.com; mvelez@indelek.com

CC: dramirez@indelek.com

Asunto: PAGO MODINE JUAREZ 11/11/2020

Buenas tardes se anexa informacion para la generacion del complemento de pago, por esta ocasion el
pago fue con cheque nominativo # 41204 , los proximos pagos ya seran via transferencia electrénica.

Gracias

Elizabeth C

Ctas. Por pagar

Modine Juarez S de Rl de CV

From: Uves, Dalia G - JUARMX <Dalia.G.Uves@modine.com>

Sent: Thursday, November 12, 2020 2:38 PM

To: ipineda@indelek.com; mvelez@indelek.com; Ceniceros, Elizabeth - JUARMX
<Elizabeth.Ceniceros@modine.com>

Cc: dramirez@indelek.com

Subject: RE: Documentos Indelek-Modine

Buen dia

Esta informacion es con el departamento de cuentas por pagar
@Ceniceros, Elizabeth - JUARMX

Eli nos apoyas con esta informacion por favor.

Gracias.

From: ipineda@indelek.com <ipineda@indelek.com>

Sent: Thursday, November 12, 2020 2:29 PM

To: Uves, Dalia G - JUARMX <Dalia.G.Uves@modine.com>; mvelez@indelek.com
Cc: dramirez@indelek.com

Subject: RE: Documentos Indelek-Modine

Buenas Tardes, veo un deposito en cheque no. 1204 por $427,651.40, me ayudarias por favor con tu
banco y cuenta para generar tu complemento.
Gracias

De: Dalia.G.Uves@modine.com <Dalia.G.Uves@modine.com>
Enviado el: miércoles, 11 de noviembre de 2020 12:05 p. m.
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Para: ipineda@indelek.com; mvelez@indelek.com
CC: dramirez@indelek.com
Asunto: RE: Documentos Indelek-Modine

Nos podrian apoyar con un comprobante de domicilio mas reciente ya que el comprobante de luz que
nos enviaron es de la primera semana de agosto

Gracias.

From: ipineda@indelek.com <ipineda@indelek.com>

Sent: Wednesday, November 11, 2020 11:42 AM

To: Uves, Dalia G - JUARMX <Dalia.G.Uves@modine.com>; mvelez@indelek.com
Cc: dramirez@indelek.com

Subject: RE: Documentos Indelek-Modine

Buen Dia, se adjunta documentos.
Saludos

De: Dalia.G.Uves@modine.com <Dalia.G.Uves@modine.com>
Enviado el: miércoles, 11 de noviembre de 2020 11:27 a. m.
Para: mvelez@indelek.com

CC: ipineda@indelek.com; dramirez@indelek.com

Asunto: RE: Documentos Indelek-Modine

Buen dia

Por favor me pueden apoyar con la actualizacién de todos sus documentos Vigentes! No mayor a 3
meses?

Esto esta urgente para poder programar el pago de sus facturas pendientes muchas gracias.

From: mvelez@indelek.com <mvelez@indelek.com>
Sent: Tuesday, October 20, 2020 11:19 AM

To: Uves, Dalia G - JUARMX <Dalia.G.Uves@modine.com>
Cc: ipineda@indelek.com; dramirez@indelek.com
Subject: RE: Documentos Indelek-Modine

Dalia que tal, correcto aqui hago llegar la solicitud

Saludos, sigo al pendiente

Miguel Velez
Agente de Servicio al Cliente

Industrial Eléctrica de Juadrez
Av. Lopez Mateos #2050
Col. EL Paseo

Tel: 656 613-86-76

Cell: 656 313-30-44



mvelez@indelek.com
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De: Dalia.G.Uves@modine.com <Dalia.G.Uves@modine.com>
Enviado el: martes, 20 de octubre de 2020 11:16 a. m.

Para: mvelez@indelek.com

CC: ipineda@indelek.com; dramirez@indelek.com

Asunto: RE: Documentos Indelek-Modine

Buen dia

Por favor nos pueden apoyar con los documentos vigentes!!
Todos los documentos deben de ser no mayor a 3 meses.
Muchas gracias

Quedo en espera de sus comentarios.

Dalia Griselda Uves | Buyer Jr | MODINE Commercial and Industrial Solutions

MODINE Judrez MX | Av. Aerojudrez 1 # 7635 Parque Industrial Aerojudrrez. Ciudad Judrez
Chih.,MX. C.P 32696

|G (656) 649-0430 x 1172 | DX dalia.g.uves@modine.com | www.modine.com

From: mvelez@indelek.com <mvelez@indelek.com>
Sent: Tuesday, October 20, 2020 11:05 AM

To: Uves, Dalia G - JUARMX <Dalia.G.Uves@modine.com>
Cc: ipineda@indelek.com; dramirez@indelek.com
Subject: RE: Documentos Indelek-Modine

HAAHAA A A A XX CAUTION — This Email originated from outside of the Company. Use caution when
replying, clicking on links, or opening attachments, * & kodxex
Y aqui el resto de la papeleria Dalia.

Saludos, quedo al pendiente

WMiguel Velez
Agente de Servicio al Cliente

Industrial Eléctrica de Judrez
Av. Lopez Mateos #2050
Col. EL Paseo

Tel: 656 613-86-76

Cell: 656 313-30-44
mvelez@indelek.com
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De: mvelez@indelek.com <mvelez@indelek.com>

Enviado el: lunes, 19 de octubre de 2020 04:49 p. m.

Para: 'Dalia.G.Uves@modine.com' <Dalia.G.Uves@modine.com>

CC: 'ipineda@indelek.com’' <ipineda@indelek.com>; 'dramirez@indelek.com' <dramirez@indelek.com>
Asunto: Documentos Indelek-Modine

Que tal buenos dias Dalia, le anexo documentos enviados, para la actualizacidn de datos de Industrial
Electrica de Juarez
Favor de confirmar de recibido y quedo a sus ordenes si falta algin documentos adicional.

Saludos.

WMiguel Velez

Agente de Servicio al Cliente
Industrial Eléctrica de Judrez

Av. Lopez Mateos #2050

Col. EL Paseo

Tel: 656 613-86-76

Cell: 656 313-30-44
mvelez@indelek.com
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Confidentiality Notice: This email message and/or its attachments may contain confidential information, including information
protected by the attorney/client privilege and/or attorney work product doctrine. Your handling of this information may be
subject to a legal agreement, law or regulation restricting your rights as to use, duplication and/or disclosure. Modine prohibits
any unauthorized use, duplication or disclosure of this email and its attachment. If you received this email in error, please advise
the sender by return email and permanently delete this email and its attachments.
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