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ipineda@indelek.com

De: Amy Valeria Alaniz Garcia <amy.alaniz@toyotainnova.com.mx>
Enviado el: lunes, 25 de septiembre de 2023 12:28 p. m.
Para: ynotario@indelek.com
CC: ipineda@indelek.com; ana.mota@toyotainnova.com.mx
Asunto: Re: estado de cuenta actual

Buenos días 
 
Sabes de qué estoy teniendo problemas para subirlo, me marca un error no los xml  
Mira no se si pueden ser tan amables de subirlos ustedes a éste portal  
 
https://buzon2.narancia.com/Cleber  
 

 
Se registran por favor y los cargan a ver si ustedes si pueden  
 
Quedo atenta a sus comentarios  
Saludos !! 
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El vie, 22 sept 2023 a las 10:39, <ynotario@indelek.com> escribió: 

Hola Muy Buenos Días, Alguna respuesta sobre fechas de contrarecibo? 

  

De: ipineda@indelek.com <ipineda@indelek.com>  
Enviado el: jueves, 21 de septiembre de 2023 09:16 a. m. 
Para: 'Amy Valeria Alaniz Garcia' <amy.alaniz@toyotainnova.com.mx>; ynotario@indelek.com 
CC: ana.mota@toyotainnova.com.mx 
Asunto: RE: estado de cuenta actual 

  

  

  

De: ipineda@indelek.com <ipineda@indelek.com>  
Enviado el: miércoles, 20 de septiembre de 2023 08:56 a. m. 
Para: 'Amy Valeria Alaniz Garcia' <amy.alaniz@toyotainnova.com.mx>; 'ynotario@indelek.com' <ynotario@indelek.com> 
CC: 'ana.mota@toyotainnova.com.mx' <ana.mota@toyotainnova.com.mx> 
Asunto: RE: estado de cuenta actual 

  

Buen Dia, se adjuntan documentos. 

Gracias 

  

  

De: Amy Valeria Alaniz Garcia <amy.alaniz@toyotainnova.com.mx>  
Enviado el: miércoles, 20 de septiembre de 2023 08:43 a. m. 
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Para: ynotario@indelek.com 
CC: ana.mota@toyotainnova.com.mx; ipineda@indelek.com 
Asunto: Re: estado de cuenta actual 

  

Buenos dias  

Si mira entiendo la inconformidad ,pero esque a mi no me pasan los pagos debido a ese acuse , mira no se si gustas pasarme tu
del mes y tu opinión para subirlas yo y poder obtener los acuses para poder programar  

Quedo atenta a su respuesta  

Saludos !! 

  

El mar, 19 sept 2023 a las 11:53, <ynotario@indelek.com> escribió: 

Ya quedo la refacturación, quedo en espera de su constancia, muchas gracias  সহ঺঻ 

  

De: Amy Valeria Alaniz Garcia <amy.alaniz@toyotainnova.com.mx>  
Enviado el: martes, 19 de septiembre de 2023 10:46 a. m. 
Para: ynotario@indelek.com 
CC: ana.mota@toyotainnova.com.mx; ipineda@indelek.com 
Asunto: Re: estado de cuenta actual 

  

Buenos días 

  

Solicito de su apoyo para los acuses de aceptación del portal de narancia para poder programar a pago , 



4

asi como solicitar apoyo en la refacturación de la factura A 016189 del monto $241.33 debido a que su método de pago está en PUE
dejan proceder con ese pago puesto a que estamos fuera del mes  

  

Quedo atenta a su respuesta 

Saludos cordiales!! 

  

El lun, 18 sept 2023 a las 14:16, <ynotario@indelek.com> escribió: 

La primer factura A016295, estará con otro folio debido a que fue una refacturación y se modifico pero es la misma factura. 

  

De: Amy Valeria Alaniz Garcia <amy.alaniz@toyotainnova.com.mx>  
Enviado el: lunes, 18 de septiembre de 2023 01:16 p. m. 
Para: ynotario@indelek.com 
CC: ana.mota@toyotainnova.com.mx; ipineda@indelek.com 
Asunto: Re: estado de cuenta actual 

  

Buenos días 

  

Si me puedes proporcionar las facturas,los xml y su acuse  

  

Quedo atenta a su respuesta  

Saludos !! 
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El lun, 18 sept 2023 a las 13:09, <ynotario@indelek.com> escribió: 

Muy buenos dias, envio su estado de cuenta y recordándole que estas facturas ya están vencidas y en números rojos 

Esperamos su respuesta de recibido y fecha de pronto pago, que tenga un excelente dia y gracias.  সহ঺঻ 


