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Lic Isabel Pineda

De: Ing David Ramirez <dramirez@indelek.com>
Enviado el: viernes, 01 de agosto de 2014 10:17 a.m.
Para: Ing Mario Arrieta
CC: Isabel Pineda; PEDRO GRACIA
Asunto: Re: RV: solicitud de crédito 

Go ahead !!!! 
 
Sent from my iPhone 
 
On Aug 1, 2014, at 10:07 AM, "Ing Mario Arrieta" <marrieta@indelek.com> wrote: 

En un tiempo se le vendió a planta de lavado pero no recuerdo si pagaban bien o no. 
Tu recuerdas David? 
  
  
<image001.png> 
  
Ing. Mario Arrieta 
Gerente de Operaciones 
marrieta@indelek.com 
Tel.: (656) 613 -8676 
Fax.: (656) 613-8105 
Tel USA.: (915) 613- 4601 
www.indelek.com 
  
De: Isabel Pineda [mailto:ipineda@indelek.com]  
Enviado el: viernes, 01 de agosto de 2014 09:04 a.m. 
Para: ING. DAVID RAMIREZ ROBLES; ING. MARIO ARRIETA 
CC: PEDRO GRACIA 
Asunto: Fwd: RV: solicitud de crédito  
  
Buen dia Ing. Ramirez/ Arrieta me estan solicitando credito para el seguro social, son 
$25,000 pesos, me gustaria saber sus comentarios? 
Saludos 
 
Enviado desde mi iPhone 
 
Inicio del mensaje reenviado: 

De: "Pedro Garcia" <pgarcia@indelek.com> 
Fecha: 1 de agosto de 2014 08:46:22 a.m. GMT-6 
Para: "'Lic Isabel Pineda'" <ipineda@indelek.com> 
Asunto: RV: solicitud de crédito  
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Buen dia Isabel: 
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Envio solicitud de crédito del Seguro social. 
  
Favor de indicar si requiere mas papelería. 
  
  
Gracias. 
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Ing. Pedro Garcia Varela 

Ventas INDELEK 

pgarcia@indelek.com 

Nextel 62*14*28899 

Cel. (656) 215-3810 

Tel. Directo (656) 613-8676 

Fax. (656) 613-8105 

Tel. USA (915) 613-4601 

www.indelek.com 

  
visitenos en www.indelek.com 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Al menos que se indique de otra 
manera o que se derive de la naturaleza de esta transmisión, la 
información contenida en este correo es información confidencial 
para uso de su destinatario señalado.  Si el lector de este mensaje 
no es el destinatario indicado,  ni empleado o agente responsable 
de entregar este correo a su destinatario, se le hace saber que la 
distribución o copia de esta comunicación esta estrictamente 
prohibida. Si Usted recibió esta comunicación por error, por favor 
notifique inmediatamente a quien lo envió y destruya dicho correo. 
Gracias. 

P 

Salva un arbol. No imprimas este correo al menos que sea realmente necesario.  

Save a tree. Don't print this e-mail unless it's really necessary 
  
De: Teresa de Jesús Carmona Iturralde [mailto:teresa.carmona@imss.gob.mx]  
Enviado el: jueves, 31 de julio de 2014 03:31 p.m. 
Para: pgarcia@indelek.com 
Asunto: RV: solicitud de crédito  
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De: Pedro Garcia [mailto:pgarcia@indelek.com]  
Enviado el: jueves, 31 de julio de 2014 12:42 p.m. 
Para: Teresa de Jesús Carmona Iturralde 
Asunto: RE: solicitud de crédito  
  
no viene archivo L 
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Ing. Pedro Garcia Varela 

Ventas INDELEK 

pgarcia@indelek.com 

Nextel 62*14*28899 

Cel. (656) 215-3810 

Tel. Directo (656) 613-8676 

Fax. (656) 613-8105 
Tel. USA (915) 613-4601 

www.indelek.com 

  
visitenos en www.indelek.com 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Al menos que se indique de otra 
manera o que se derive de la naturaleza de esta transmisión, la 
información contenida en este correo es información confidencial 
para uso de su destinatario señalado.  Si el lector de este mensaje 
no es el destinatario indicado,  ni empleado o agente responsable 
de entregar este correo a su destinatario, se le hace saber que la 
distribución o copia de esta comunicación esta estrictamente 
prohibida. Si Usted recibió esta comunicación por error, por favor 
notifique inmediatamente a quien lo envió y destruya dicho correo. 
Gracias. 

P 

Salva un arbol. No imprimas este correo al menos que sea realmente necesario.  

Save a tree. Don't print this e-mail unless it's really necessary 
  
De: Teresa de Jesús Carmona Iturralde [mailto:teresa.carmona@imss.gob.mx]  
Enviado el: jueves, 31 de julio de 2014 12:16 p.m. 
Para: pgarcia@indelek.com 
Asunto: solicitud de crédito  
  
Buen día le envió la solicitud de nueva cuenta.  
  
C. TERESA DE JESUS CARMONA ITURRALDE 
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JEFE DE ABASTO EN FUNCIONES 
TEL: 6 49 72 00 EXT. 41321 
RED VIRTUAL  8 1220 1640 
H.G.R. NO. 66 
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