ipineda@indelek.com

De: Ing David Ramirez E <davidram@indelek.com>

Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2020 11:46 a. m.

Para: Isabel Pineda Labrado

cc: Ramses Ramirez; David Ramirez Robles; Ing Mario Arrieta; Mario Ramirez Tio
Asunto: Re: LUMINARIAS

adelante,

fabrica esta enterado de apoyarnos si no se hace el negocio
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On Dec 10, 2020, at 11:42 AM, <ipineda@indelek.com> <ipineda@indelek.com> wrote:

Buen Dia, me solicitan ponerle crédito a un cliente de contado para una muestra,
necesito autorizacion ya que regularmente solo lo hago con clientes de crédito.
Abajo correos, gracias

De: Ramses Ramirez <rramirez@indelek.com>

Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2020 11:38 a. m.
Para: ipineda@indelek.com

Asunto: RV: LUMINARIAS

SALUDOS PINEDA LE PONES CREDITO Y DAS DE ALTA PARA REMISIONAR POR FAVOR BUEN DIA
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De: ipineda@indelek.com <ipineda@indelek.com>

Enviado el: martes, 8 de diciembre de 2020 17:35

Para: 'Ramses Ramirez' <rramirez@indelek.com>; 'Ing David Ramirez E'
<davidram@indelek.com>; mramos@indelek.com

Asunto: RE: LUMINARIAS

Cual es el monto para esta muestra?

De: Ramses Ramirez <rramirez@indelek.com>

Enviado el: martes, 8 de diciembre de 2020 05:29 p. m.
Para: ipineda@indelek.com

Asunto: RV: LUMINARIAS

SALUDOS PINEDA ME AYUDAS POR FAS PARA PODER REMISIONAR GRACIAS
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De: Ing Manuel Ramos <mramos@indelek.com>
Enviado el: martes, 8 de diciembre de 2020 15:31
Para: David Ramirez E <davidram@indelek.com>
CC: Ramses Ramirez <rramirez@indelek.com>
Asunto: Re: LUMINARIAS

Buen dia
Salen con una remisidn como muestras para el cliente por el tiempo que ustedes consideren. De no cerrarse el
proyecto, negocie descuentos con Oscar para recuperar esa inversion.

Saludos

Ing.Manuel Ramos Sanchez
Especialista Del Area de lluminacion
Y Ahorro de Energia.
mramos@indelek.com

Cel. (656) 269-79-42

Fax. (656) 613-8105

www.indelek.com

El 8 dic 2020, a la(s) 1:45 p.m., David Ramirez E <davidram@indelek.com> escribid:

2



Desconozco,

Meny, cual es el plan de salida de las muestras?

Enviado desde mi iPhone

El 8 dic 2020, a la(s) 13:40, Ramses Ramirez <rramirez@indelek.com> escribid:

Saludos David las luminarias que se pidieron para checarlas del proyecto que me
comento Meny como se van ha entregar al clte buen dia
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De: Yesenia Pérez M. <yperez.electric@gmail.com>
Enviado el: martes, 8 de diciembre de 2020 11:43
Para: Ramses Ramirez <rramirez@indelek.com>
Asunto: Re: LUMINARIAS

TECNOS CONSTRUCTORES S.ADE C.V

RFC: TCO8006201P1

Domicilio: Juan Domiguez 1003, Col. San Felipe, Chihuahua Chih.
C.P. 31203

Correo: tecnosadm@tecnosing.com

El mar, 8 de dic. de 2020 a la(s) 11:33, Yesenia Pérez M. (yperez.electric@gmail.com)
escribio:

iBuen dia!

Salida de las luminarias hacia donde?

El mar, 8 de dic. de 2020 a la(s) 09:35, Ramses Ramirez (rramirez@indelek.com)
escribié:
SALUDQOS BUEN DIA SRA.ME AYUDA CON DATOS FISCALES PARA PODER ELABORAR
SALIDA DE LUMINARIAS DE MI ALMACEN BUEN DIA

<image001.png>
Industrial Eléctrica de Chihuahua SA de CV



Ramses Ramirez

Agente Servicio a Cliente
rramirez@indelek.com:

CEL. 614-102-5832

Tel. (614) 274-68-61

Fax. (614) 421-7986
Visitenos en nuestra pagina:
www.indelek.com




