ipineda@indelek.com

De: Marisol Rocha <Marisol.Rocha@s-martmx.com>
Enviado el: martes, 22 de agosto de 2023 05:07 p. m.

Para: ipineda@indelek.com; ynotario@indelek.com
CC: Zaira Sedano

Asunto: [EXTERNAL SENDER] RE: Estado de cuenta actual
Buen dia,

El folio B27270 se encuentra programado para el martes 19 de Septiiembre
Envio fechas de pago

Martes 29 de Agosto
A20512

Martes 05 de Sepriembre
A21108

A21173

A20832
A21242

A21296
A21314

A21356

B32558

Martes 12 de septiembre



A20618
A20684
A21243
A21356
A21502
A21646
B31958
B33261

Martes 19 Septiembre

A21733
A21778
A21893

A21964
B33364

B33365
Saludos!

Marisol Rocha
Asist. Adtvo Mantenimiento
Tel. 6566295500 Ext. 2624
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From: <ipineda@indelek.com>

To: "‘Marisol Rocha" <Marisol.Rocha@s-martmx.com>, <ynotario@indelek.com>

CC: "'Zaira Sedano"™ <Zaira.Sedano@s-martmx.com>

Date: 8/22/2023 4:08 PM

Subject: RE: Estado de cuenta actual

PRECAUCION: Este correo electronico se originé desde fuera de la organizacion. No haga click en los enlaces ni abra los arc
confie en el remitente y sepa que el contenido es seguro. Por favor avise al departamento de telecomunicaciones si usted c
electronico es sospechoso.

Buenas Tardes, me podran ayudar con el estatus de pago de la factura adjunta.

Adjunto estado de cuenta.

Saludos

De: ipineda@indelek.com <ipineda@indelek.com>

Enviado el: miércoles, 16 de agosto de 2023 01:17 p. m.

Para: 'Marisol Rocha' <Marisol.Rocha@s-martmx.com>; 'ynotario@indelek.com' <ynotario@indelek.com>
CC: 'Zaira Sedano' <Zaira.Sedano@s-martmx.com>

Asunto: RE: Estado de cuenta actual

Hola, te adjunto dos evidencias.
Queda pendiente B 022448, te informo que procede.
Gracias

De: Marisol Rocha <Marisol.Rocha@s-martmx.com>

Enviado el: lunes, 7 de agosto de 2023 10:06 a. m.

Para: ynotario@indelek.com

CC: ipineda@indelek.com; Zaira Sedano <Zaira.Sedano@s-martmx.com>
Asunto: Re: Estado de cuenta actual

Buen dia,
El folio B21828 esta Pagada, envio comprobante

De la factura B 022448 , A 020684y B27270 me puede enviar la factura escaneada con sello de recibido porfavor

3



Permitame reviso los demas folios y le confirmo fecha de pago

REPORTE ORDENES DE COMPRA DE UN CHEQUE PO-0013

COMPANIA: 2000

#CHEQUE: 977780 FECHA CHEQUE: 28/02/2023 FECHA COBRO: 28/02/2023
PROVEEDOR: 3540-INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ
FACTURA FECHA TOTAL MONEDA

A12233 23/02/2023 §4.482.00 AN
A12307 2400272023 §4.121 28 AN
Al2320 25/02/2023 §6,730.00 AN
Al2330 28/02/2023 5608 44 AN
Al12331 25/02/2023 §1.350.00 AN
Al2332 23/02/2023 §2,700.00 AN
Al12333 25/02/2023 §3,400.00 AN
E21664 24/02/2023 51,146 96 hiN
E21696 230272023 5682 36 MM
E21828 28/02/2023 583320 MM

#Fact. xProv: 10 Total Prov. 540: $28.184.44

#Fact. x Cheq: 10 Total Cheque: $18,184.44

Quedo atenta

Saludos!

Marisol Rocha
Asist. Adtvo Mantenimiento
Tel. 6566295500 Ext. 2624
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From: <ynotario@indelek.com>
To: <alejandro.valencia@s-martmx.com>, <facturacion@s-martmx.com>, <MariaA.Ramirez@s-martmx.com>, <Maribel.Colacion@s-martn

martmx.com>, <Zaira.Sedano@s-martmx.com>

CC: <ipineda@indelek.com>
Date: 8/7/2023 8:59 AM

Subject: Estado de cuenta actual
PRECAUCION: Este correo electronico se originé desde fuera de la organizacion. No haga click en los enlaces ni abra los arc
confie en el remitente y sepa que el contenido es seguro. Por favor avise al departamento de telecomunicaciones si usted c

electronico es sospechoso.



