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Lic Isabel Pineda

De: Alberto Garcia <agarcia@indelek.com>
Enviado el: jueves, 20 de marzo de 2014 11:57 a.m.
Para: ipineda@indelek.com
CC: llopez@indelek.com
Asunto: RV: INDELEK FACT 03375643

Isabel guarde este correo de Karla  
 
 
 
ALBERTO GARCIA 
VENTAS 
agarcia@indelek.com 
Tel. (656) 613-86-76 
Tel. Dir. (656) 566-20-07 
Fax. (656) 613-8105 
Tel. USA (915) 613-4601 
cel.656 199-51-98 
nextel 62*14*74102 
www.indelek.com 
 
-----Mensaje original----- 
De: Roberto Ruiz Del Angel [mailto:Roberto.Ruiz@mx.yazaki.com]  
Enviado el: jueves, 20 de marzo de 2014 11:44 a. m. 
Para: Lourdes Garcia 
CC: agarcia@indelek.com; Karla Rosas Avalos 
Asunto: RE: INDELEK FACT 03375643 
 
Buen dia Lourdes 
 
Se programa pago para el 25 de Marzo de esta factura 
 
Necesito que siempre que reciban algo Facturado a Arnecom nos manden la factura a Karla Rosas ya que si  no tenemos 
la factura con acuse de recibo no podemos saber si algo recibieron alla y no se ha programado el pago. 
 
Para que por favor le comuniques a la persona de Almacen que recibe que no guarde las facturas que las envie para 
poder programar el pago y no caer en este tipo de situaciones de falta d epago. 
 
La otra opción es que si el proveedor tiene la factura sellada de recibido también nos la puede enviar y aquí con ese 
acuse podemos tramitar el pago 
 
Gracias 
 
 
-----Mensaje original----- 
De: Lourdes Garcia 
Enviado el: Thursday, March 20, 2014 10:50 AM 
Para: Roberto Ruiz Del Angel 
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CC: Alberto Garcia (agarcia@indelek.com) 
Asunto: FW: INDELEK FACT 03375643 
 
Roberto Buen Día 
Me da gusto saludarte!! 
 Te envío correo con una factura de arnecom  pendiente de pago para el proveedor  INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ 
 
Para que nos ayudes por favor 
 
Gracias 
 
-----Original Message----- 
From: Alberto Garcia [mailto:agarcia@indelek.com] 
Sent: Thursday, March 20, 2014 10:00 AM 
To: 'Lic Isabel Pineda'; Alejandra Moreno Martinez 
Cc: Barbara Grajeda; Lourdes Garcia 
Subject: RE: INDELEK FACT 03375643 
 
Barbara / Lourdes Buenos Dias; 
Tenemos esta facture del mes de enero y no se nos ha pagado es de arnecom Les pido de favor si nos pueden ayudar o 
si nos pueden decir con quien nos ponemos en contacto 
 
Ya nos había pasado algo similar el año pasado y vuelve a pasar 
 
Quedo a sus órdenes por alguna duda 
 
 
 
 
ALBERTO GARCIA 
VENTAS 
agarcia@indelek.com 
Tel. (656) 613-86-76 
Tel. Dir. (656) 566-20-07 
Fax. (656) 613-8105 
Tel. USA (915) 613-4601 
cel.656 199-51-98 
nextel 62*14*74102 
www.indelek.com 
 
 
-----Mensaje original----- 
De: Lic Isabel Pineda [mailto:ipineda@indelek.com] Enviado el: martes, 18 de marzo de 2014 12:19 p.m. 
Para: Alejandra.MorenoMartinez@mx.yazaki.com 
CC: 'Garcia', 'Alberto' 
Asunto: RV: INDELEK FACT 03375643 
 
 
Buen Día Alejandra, me puedes ayudar con el estatus de pago de la factura 03375643 con o.c. 20562928. 
Agradezco de antemano tu pronta respuesta. 
Saludos 
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Isabel Pineda. 
Credito y Cobranza 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
 
 
-----Mensaje original----- 
De: Lic Isabel Pineda [mailto:ipineda@indelek.com] Enviado el: jueves, 13 de marzo de 2014 12:43 p.m. 
Para: 'Edgar.Garza@mx.yazaki.com'; 'rlievanom@arnecom.com' 
Asunto: RV: INDELEK FACT 03375643 
 
Buen día, me pudieran ayudar diciéndome si la factura que les adjunto sellada ya es el vs recibo? 
Agradezco de antemano su pronta respuesta. 
Saludos 
 
 
 
 
Isabel Pineda. 
Credito y Cobranza 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
 
 
-----Mensaje original----- 
De: Laura Lopez [mailto:llopez@indelek.com] Enviado el: jueves, 13 de marzo de 2014 12:41 p.m. 
Para: Isa Pineda 
Asunto: RV: INDELEK FACT 03375643 
 
 
 
Buen dia 
Adjunto PDF, XML Y REMISION 
☺ 
 
Me confirma de recibido PORFAVOR 
 
Laura Lopez Ontiveros 
TEL (656) 6 13 86 76 
FAX(656) 6 13 81 05 
TEL.USA (915) 6 13 46 01 
llopez@indelek.com 
www.indelek.com 
 
 
-----Mensaje original----- 
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De: Laura Lopez [mailto:llopez@indelek.com] Enviado el: jueves, 23 de enero de 2014 12:59 p. m. 
Para: 'Alejandra.MorenoMartinez@mx.yazaki.com' 
CC: petra.ramirezmontero@mx.yazaki.com 
Asunto: INDELEK FACT 03375643 
 
Buenas Tardes 
Adjunto PDF XML Y EVIDENCIA 
:) 
 
Laura Lopez Ontiveros 
TEL (656) 6 13 86 76 
FAX(656) 6 13 81 05 
TEL.USA (915) 6 13 46 01 
llopez@indelek.com 
www.indelek.com 
 
 
 
 
 
Yazaki North America, Inc. - Confidentiality & Security Notice ________________________________ This email is 
intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential, proprietary and/or 
privileged material. Any review, distribution, reliance on, or other use of this information by persons or entities other 
than the intended recipient is prohibited. If you receive this message in error, please immediately notify the sender and 
delete it and all copies of it from your system. 
 
Thank you. 
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