ipineda@indelek.com

De: valeria.serna@marelli.com
Enviado el: martes, 18 de julio de 2023 09:19 a. m.
Para: ipineda@indelek.com; gbs.na.ptp.resolution@marelli.com; mvelez@indelek.com;

gustavo.pimentel@marelli.com; rosarioivette.cerda@external.marelli.com;
nora.calvillo@marelli.com; sinhue.mendoza@marelli.com; ruben.guzman@marelli.com

cc: bernardo.alba@marelli.com; ebustamante@indelek.com; luis.chaparro@marelli.com;
oliver.contreras@marelli.com

Asunto: RE: Lista de facturas pendientes de pago de proveedor INDELEK.

INTERNAL

Buen dia.

Le hace falta enrolar las facturas a la PO, por eso dice waiting data enrichment.

Para Facturas con status Waiting Data Enrichment

Ingrese a "MX Invoice validation" -->click en search

click en la lupa de cada factura -->y seleccione agregar PO

Primero agrega la PO --> Da click en buscar --> Selecciona el delivery, good receipt, migo de la factura-->y
da click en confirmar

En caso de no encontrar su delivery correspondiente es por que almacen no ha dado entrada, puede revisar con
su contacto de almacen para que se le de debida entrada y usted pueda agregar la PO

From: ipineda@indelek.com <ipineda@indelek.com>

Sent: Monday, July 17,2023 9:02 PM

To: Marelli NAFTA PTP Resolution <gbs.na.ptp.resolution@marelli.com>; mvelez@indelek.com; PIMENTEL Gustavo (M)
<gustavo.pimentel@marelli.com>; Cerda Rosario Ivette <rosarioivette.cerda@external.marelli.com>; De La Serna
Valeria <valeria.serna@marelli.com>; PTP NAFTA Communications <gbs.na.ptp.communications@marelli.com>; Cruz
Nora <nora.calvillo@marelli.com>; MENDOZA Sinhue (M) <sinhue.mendoza@marelli.com>; Guzman Ruben (M)
<ruben.guzman@marelli.com>

Cc: De Alba Bernardo <bernardo.alba@marelli.com>; ebustamante@indelek.com; Chaparro Villalobos Luis Roberto (M)
<luis.chaparro@marelli.com>; Contreras Porras Oliver (M) <oliver.contreras@marelli.com>

Subject: RE: Lista de facturas pendientes de pago de proveedor INDELEK.

1



WARNING: This message originated outside of the Marelli network
BE CAREFUL before clicking any link or attachment.

Buenas Noches, se envia pantallazo del portal, donde las facturas estan cargadas.
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De: gbs.na.ptp.resolution@marelli.com <gbs.na.ptp.resolution@marelli.com>

Enviado el: lunes, 17 de julio de 2023 08:09 p. m.

Para: mvelez@indelek.com; gustavo.pimentel@marelli.com; rosarioivette.cerda@external.marelli.com;
valeria.serna@marelli.com; gbs.na.ptp.communications@marelli.com; nora.calvillo@marelli.com;
sinhue.mendoza@marelli.com; ruben.guzman@marelli.com

CC: bernardo.alba@marelli.com; ebustamante@indelek.com; luis.chaparro@marelli.com; ipineda@indelek.com;
oliver.contreras@marelli.com

Asunto: RE: Lista de facturas pendientes de pago de proveedor INDELEK.

CK CONFIDENTIAL C
Q ue tal buenas tardes Miguel

Las facturas siguen sin aparecer cargadas en el portal... (favor de considerar que sin completar este paso no puedo
programarlas a pago)

Si me pudieras apoyar con un screenshoot sobre como te aparecen a ti para checar en donde esta el error,
Te agradezco de antemano el apoyo, quedo atenta

Saludos

Maria del Rayo Lépez
PTP Senior Accountant
Finance Department

From: mvelez@indelek.com <mvelez@indelek.com>

Sent: Monday, July 17, 2023 3:54 PM

To: Marelli NAFTA PTP Resolution <gbs.na.ptp.resolution@marelli.com>; PIMENTEL Gustavo (M)
<gustavo.pimentel@marelli.com>; Cerda Rosario lvette <rosarioivette.cerda@external.marelli.com>; De La Serna

Valeria <valeria.serna@marelli.com>; PTP NAFTA Communications <gbs.na.ptp.communications@marelli.com>; Cruz

Nora <nora.calvillo@marelli.com>; manuel.esquivel@marelli.com; MENDOZA Sinhue (M)
<sinhue.mendoza@marelli.com>; Guzman Ruben (M) <ruben.guzman@marelli.com>

Cc: De Alba Bernardo <bernardo.alba@marelli.com>; ebustamante@indelek.com; Chaparro Villalobos Luis Roberto (M)

<luis.chaparro@marelli.com>; ipineda@indelek.com; Contreras Porras Oliver (M) <oliver.contreras@marelli.com>
Subject: RE: Lista de facturas pendientes de pago de proveedor INDELEK.

WARNING: This message originated outside of the Marelli network
BE CAREFUL before clicking any link or attachment.

Que tal buenas tardes, nos ayudan con el estatus de pago de las facturas por favor

O serd posible tener algina reunién virtual o en planta, para saber ele status, si talvez falte informacién por subir o que

se haya hecho erréneamente

Saludos



qguedo al pendiente

Miguel Velez
Agente de Servicio a Cliente

— Gindelek —

®) (656) 566-2452
e mvelez@indelek.com

0 Francisco Villarreal 2053,Cd. Juarez, Chih

De: mvelez@indelek.com <mvelez@indelek.com>

Enviado el: miércoles, 12 de julio de 2023 03:52 p. m.

Para: 'gbs.na.ptp.resolution@marelli.com' <gbs.na.ptp.resolution@marelli.com>; 'gustavo.pimentel@marelli.com’
<gustavo.pimentel@marelli.com>; 'rosarioivette.cerda@marelli.com' <rosarioivette.cerda@marelli.com>;
'valeria.serna@marelli.com' <valeria.serna@marelli.com>; 'gbs.na.ptp.communications@marelli.com’
<ghs.na.ptp.communications@marelli.com>; 'nora.calvillo@marelli.com' <nora.calvillo@marelli.com>;
'manuel.esquivel@marelli.com' <manuel.esquivel@marelli.com>; 'sinhue.mendoza@marelli.com'
<sinhue.mendoza@marelli.com>; 'ruben.guzman@marelli.com' <ruben.guzman@marelli.com>

CC: 'bernardo.alba@marelli.com' <bernardo.alba@marelli.com>; 'ebustamante@indelek.com'
<ebustamante@indelek.com>; 'luis.chaparro@marelli.com' <luis.chaparro@marelli.com>; 'ipineda@indelek.com’
<ipineda@indelek.com>; 'oliver.contreras@marelli.com' <oliver.contreras@marelli.com>

Asunto: RE: Lista de facturas pendientes de pago de proveedor INDELEK.

Que tal buenos dias, aun tenemos facturas pendiente de pago, de esta lista tendremos la fechas de pago
O de que manera apodemos ayudar?

Pivote Fiscal Orden Compra STATUS Fecha Factura
Marelli Automotive Lighting Juarez Mexico A 008894 |2000116576 Missing GR 05 Nov 2022
Marelli Automotive Lighting Juarez Mexico A 013739 |2000118490 Pending to upload in myinvoices | 27 Feb 2023
Marelli Automotive Lighting Juarez Mexico B 023437 2000118490 Pending to upload in myinvoices | 28 Feb 2023
Marelli Automotive Lighting Juarez Mexico A 013827 2000118490 Pending to upload in myinvoices | 01 Mar 2023
Marelli Automotive Lighting Juarez Mexico B 023545 |2000118490 Pending to upload in myinvoices | 01 Mar 2023
Marelli Automotive Lighting Juarez Mexico A 014973 2000118490 Pending to upload in myinvoices | 28 Mar 2023
Marelli Automotive Lighting Juarez Mexico A 015263 |2000118490 Pending to upload in myinvoices | 03 Apr 2023
Marelli Automotive Lighting Juarez Mexico A 016325 |2000118490 Pending to upload in myinvoices | 27 Apr 2023
Marelli Automotive Lighting Juarez Mexico B 026645 |2000118490 Pending to upload in myinvoices | 27 Apr 2023
Marelli Automotive Lighting Juarez Mexico A 009532 2000116576 Missing GR 22 Nov 2022




Saludos quedo al pendiente

Miguel Velez
Agente de Servicio a Cliente

®) (656) 566-2452
e mvelez@indelek.com

© Francisco Villarreal 2053,Cd. Juarez, Chih

De: gbhs.na.ptp.resolution@marelli.com <gbs.na.ptp.resolution@marelli.com>

(:‘.

Ic

\Indelek —

= - -

Enviado el: lunes, 5 de junio de 2023 10:38 a. m.

Para: gustavo.pimentel@marelli.com; rosarioivette.cerda@marelli.com; valeria.serna@marelli.com;

ghs.na.ptp.communications@marelli.com; nora.calvillo@marelli.com

CC: bernardo.alba@marelli.com; ebustamante@indelek.com; luis.chaparro@marelli.com; ipineda@indelek.com;

mvelez@indelek.com; oliver.contreras@marelli.com

Asunto: RE: Lista de facturas pendientes de pago de proveedor INDELEK.

CK CONFIDENTIAL C

Buenas tardes

Envoi status:

Favor de cargar sus facturas al portal para que estas puedan ser programadas, en caso de no estar enrolado con el

portal y el proceso favor de contactar a : PTP NAFTA Communications gbs.na.ptp.communications@marelli.com

Gracias, cualquier comentario quedo a la orden

Pivote Fiscal Orden Compra STATUS Fecha Factura
Marelli Automotive Lighting Juarez Mexico A 008894 |2000116576 Missing GR 05 Nov 2022
Marelli Automotive Lighting Juarez Mexico B 021824 |[2000118061 Scheduled for June 10, 2023 30 Jan 2023
Marelli Automotive Lighting Juarez Mexico A 013739 |2000118490 Pending to upload in myinvoices | 27 Feb 2023
Marelli Automotive Lighting Juarez Mexico B 023437 2000118490 Pending to upload in myinvoices | 28 Feb 2023
Marelli Automotive Lighting Juarez Mexico A 013827 |2000118490 Pending to upload in myinvoices | 01 Mar 2023
Marelli Automotive Lighting Juarez Mexico B 023545 2000118490 Pending to upload in myinvoices | 01 Mar 2023
Marelli Automotive Lighting Juarez Mexico A 014973 2000118490 Pending to upload in myinvoices | 28 Mar 2023
Marelli Automotive Lighting Juarez Mexico A 015263 |2000118490 Pending to upload in myinvoices | 03 Apr 2023
Marelli Automotive Lighting Juarez Mexico A 016325 |2000118490 Pending to upload in myinvoices | 27 Apr 2023




Marelli Automotive Lighting Juarez Mexico B 026645 |2000118490 Pending to upload in myinvoices | 27 Apr 2023

Marelli Automotive Lighting Juarez Mexico A 009532 2000116576 Missing GR 22 Nov 2022

Saludos

Maria del Rayo Lépez

GBS PTP Senior Accountant
Global Business Services
Tel: +524493821141

Marelli Global Business Services America, S. de R.L. de C.V.
Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias

Nave 52 Fundicion, Aguascalientes, Ags

www.marelli.com

.t

MARELLI

Please note our web domain and email
account have changed to marelli.com

De: PIMENTEL Gustavo (M) <gustavo.pimentel@marelli.com>

Enviado el: Monday, June 5, 2023 9:00 AM

Para: Marelli NAFTA PTP Resolution <gbs.na.ptp.resolution@marelli.com>; PTP NAFTA Communications
<gbs.na.ptp.communications@marelli.com>; Cruz Nora <nora.calvillo@marelli.com>; Cerda Rosario lvette
<rosarioivette.cerda@marelli.com>; De La Serna Valeria <valeria.serna@marelli.com>

CC: De Alba Bernardo <bernardo.alba@marelli.com>; ebustamante@indelek.com; Chaparro Villalobos Luis Roberto (M)
<luis.chaparro@marelli.com>; ipineda@indelek.com; mvelez@indelek.com; Contreras Porras Oliver (M)
<oliver.contreras@marelli.com>

Asunto: Lista de facturas pendientes de pago de proveedor INDELEK.

Hola buenos dias, podrian por favor ayudarnos a revisar esta lista de facturas pendientes de pago, gracias.

Para que por favor si es posible nos comparta la fecha de pago y el proveedor Indelek nos pueda entregar los materiales
de nuevas ordenes de compra, gracias.

Esperamos su amable respuesta, saludos.

From: mvelez@indelek.com <mvelez@indelek.com>

Sent: Thursday, May 4, 2023 1:22 PM

To: PIMENTEL Gustavo (M) <gustavo.pimentel@marelli.com>; Contreras Porras Oliver (M)
<oliver.contreras@marelli.com>

Cc: De Alba Bernardo <bernardo.alba@marelli.com>; ebustamante@indelek.com; Chaparro Villalobos Luis Roberto (M)
<luis.chaparro@marelli.com>; ipineda@indelek.com

Subject: RE: Supplier 567 ALNA PO 2000119678SuppCopy

WARNING: This message originated outside of the Marelli network
BE CAREFUL before clicking any link or attachment.

Que tal Gustavo confirmado la informacién que me comentas.
7



Te anexo el reporte de saldos, a ver si hay forma de ayudarnos

saludos

Miguel Velez & -y
Agente de Servicio a Cliente — Yindslsk —

®) (656) 566-2452
e mvelez@indelek.com
@ Francisco Villarreal 2053,Cd. Juarez, Chih

https://indelek.com indelek | Componentes eléctricos -

De: gustavo.pimentel@marelli.com <gustavo.pimentel@marelli.com>

Enviado el: jueves, 4 de mayo de 2023 11:38 a. m.

Para: mvelez@indelek.com; oliver.contreras@marelli.com

CC: bernardo.alba@marelli.com; ebustamante@indelek.com; luis.chaparro@marelli.com
Asunto: Supplier 567 ALNA PO 2000119678SuppCopy

Buen dia, aviso que esta mes se hara una 2da orden de compra por 34 piezas de esta lampara para que por favor
realicen si estdn de acuerdo el pedido completo de 54 lamparas y asi cumplir con el minimo de compra en las 2 ordenes.

Las luminarias se van a colgar.

Para revisar el detalle de las facturas pendientes de pago podrian enviar la lista con el # de factura y # de orden de
compra, gracias.

Esperamos su amable respuesta, saludos.

From: mvelez@indelek.com <mvelez@indelek.com>

Sent: Thursday, May 4, 2023 11:07 AM

To: Contreras Porras Oliver (M) <oliver.contreras@marelli.com>

Cc: PIMENTEL Gustavo (M) <gustavo.pimentel@marelli.com>; De Alba Bernardo <bernardo.alba@marelli.com>;
‘Enrique Bustamante' <ebustamante@indelek.com>

Subject: RE: Supplier 567 ALNA PO 2000119678SuppCopy

WARNING: This message originated outside of the Marelli network
BE CAREFUL before clicking any link or attachment.

Que tal buenos dias, confirmo de recibido
Comento algunos detalles:



-En la cotizacion enviada 1154849 se comentaba, que el minimo de compra para el envio de las luminarias sin costo de
envio era 27 piezas, la orden se envio por 20 piezas, cotizo el costo del envio para generar una orden?

-Las luminarias se van a instalar para colgarse o con tuberia? para saber como solicitarlas?

-de momento tenemos el crédito cerrado, por unas facturas pendientes de pago, si nos ayudaran también a mover la
parte del crédito, lo agradecemos

Saludos
Quedo al pendiente

Miguel Velez — Sindelsk —

Agente de Servicio a Cliente

®) (656) 566-2452
@ mvelez@indelek.com

@ Francisco Villarreal 2053,Cd. Juarez, Chih
e compararvesecvices [N

De: OLIVER RENE CONTRERAS PORRAS <OLIVER.CONTRERAS@ MARELLI.COM>
Enviado el: jueves, 4 de mayo de 2023 09:16 a. m.

Para: ebustamante@indelek.com

Asunto: Supplier 567 ALNA PO 2000119678SuppCopy

VISIT OUR WEB SITE! www.magnetimarelli.com Confidential Notice: This electronic communication -
including its attachments - may contain proprietary, confidential and/or legally protected information and
documents and is intended to be confidential by the sender and solely for the use of the designated addressee(s)
above. Any unauthorized use or disclosure of this communication is prohibited by law. If you are not the
intended recipient, be aware that any downloading, copying, disclosure, distribution or use of the contents of
the above information is strictly prohibited. If you have received this communication by mistake, please
forward the message back to the sender at the email address above, delete the message from all mailboxes and
any other electronic storage medium and destroy all copies. Disclaimer Notice: Internet communications cannot
be guaranteed to be safe or error-free. Therefore we do not assure that this message is complete or accurate and

we do not accept liability for any errors or omissions or for viruses in the contents of this message. CK
CONFIDENTIAL C

CK CONFIDENTIAL C

INTERNAL



