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Kdramirez@indelek.com>
p julio de 2014 05:49 p.m.

Para: Isabel Pineda
CC: Alberto Garcia; Mario Arrieta
Asunto: Re: SPAM-LOW: Re: FW: solicitud de crédito

Creo ke me dijeron ke necesitaban 30 dias y de monto pues dale $30k pa empezar, tu sabes algo Beto ??

)
$Indelek-

Ing David A Ramirez Robles
Direccion General
dramirez@indelek.com

Tel. (656) 613-8676

Fax. (656) 613-8105

Tel. USA (915) 613-4601
www.indelek.com

OnJul 2, 2014, at 5:42 PM, Lic Isabel Pineda <ipineda@indelek.com> wrote:

Buenas Tardes Ing., referente al credito de jardines eternos.

Tengo solicitud de crédito, acta constitutiva, ife representante legal y rfc.
No especifican dias de crédito ni monto, tiene algin acuerdo con ellos?
©
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Isabel Pineda.

Responsable Crédito y Cobranza Cjz y Cuu
ipineda@indelek.com

Tel. Oficina(656)566-2454
Nextel:62*14*8589

www.indelek.com

De: Alberto Garcia [mailto:agarcia@indelek.com]
Enviado el: lunes, 30 de junio de 2014 01:17 p.m.
Para: 'Lic Isabel Pineda'

CC: 'David Ramirez'; 'Ing Mario Arrieta'

Asunto: RE: SPAM-LOW: Re: FW: solicitud de crédito

Isabel le mando estos datos
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VENTAS

agarcia@indelek.com

Tel. (656) 613-86-76
Tel. Dir. (656) 566-20-07
Fax. (656) 613-8105

Tel. USA (915) 613-4601
cel.656 199-51-98
nextel 62*14*74102

www.indelek.com

De: Alberto Garcia [mailto:agarcia@indelek.com]
Enviado el: lunes, 30 de junio de 2014 01:08 p. m.
Para: 'Lic Isabel Pineda'

CC: 'David Ramirez'; 'Ing Mario Arrieta’

Asunto: RV: SPAM-LOW: Re: FW: solicitud de crédito

Isabel le mando los datos de este cliente
Creo que ya estd dado de alta en ventas internas

Ing. Ramirez es el cliente que me comento que fuera a visitar
Con el Sr. José Luis Mendiola
Saludos
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ALBERTO GARCIA
VENTAS
agarcia@indelek.com
Tel. (656) 613-86-76
Tel. Dir. (656) 566-20-07
Fax. (656) 613-8105

Tel. USA (915) 613-4601
cel.656 199-51-98
nextel 62*14*74102

www.indelek.com

De: Irais Morales [mailto:i.morales@grupoperches.com]
Enviado el: lunes, 30 de junio de 2014 09:26 a. m.
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El 26 de junio de 2014, 15:56, jose luis mendiola <jl.mendiola@grupoperches.com> escribid:

Avientate esta solicitud por fa
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Lic. José Luis Mendiola M.

Grupo Perches, Gerente de compras y almacene

Ignacio de la Pefia 1240 esquina con Bolivia
Cd. Juérez, Chihuahua. México. C.P. 32030
Tels: 656 616 1846 - 656 614 7985

Cel: 656 372- 8873

E-mail: jl.mendiola@grupoperches.com

From: Alberto Garcia [mailto:agarcia@indelek.com]
Sent: jueves, 26 de junio de 2014 01:58 p. m.

To: jl.mendiola@grupoperches.com

Subiject: solicitud de crédito

Jose Luis Mendiola buenas tardes
Anexo solicitud de crédito
Te pido de favor si nos envias tu rfc para darte de alta en nuestro sistema

Quedo atus ordenes
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