
1

Lic Isabel Pineda

De: Ing David Ramirez <dramirez@indelek.com>
Enviado el: martes, 28 de octubre de 2014 08:34 a.m.
Para: Lic Isabel Pineda
CC: Rogelio Sandoval; Enrique Bustamante
Asunto: Re: BODEGAS ELECTRICAS

Sipi 
:) 
 
Sent from my iPhone 
 
On Oct 28, 2014, at 8:23 AM, Lic Isabel Pineda <ipineda@indelek.com> wrote: 

Ya va ser credito para siempre de $10,000 pesos? 
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Isabel Pineda. 
Responsable Crédito y Cobranza Cjz y Cuu 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
  
De: Rogelio Sandoval [mailto:rsandoval@indelek.com]  
Enviado el: martes, 28 de octubre de 2014 08:15 a.m. 
Para: 'Lic Isabel Pineda' 
CC: 'David Ramirez'; 'Enrique Bustamante' 
Asunto: BODEGAS ELECTRICAS 
  
Buen dia 
Isabel 
Ayer le comente a RARD sobre el crédito para el cliente Bodegas Eléctricas y el crédito que se le puede 
otorgar es de $10,000.00, te encargo por favor 
Por tu cooperación, gracias 
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