
RE: Remisiones Jose Luis Rodarte
1/29/25 11:24 AM

From: "Pedro Garcia" <pgarcia@indelek.com>
To: <dfranco@indelek.com>
Cc: "'Isabel Pineda'" <ipineda@indelek.com>, <HBLANCO@INDELEK.COM>

Buen dia Dante
 
Todas las remisiones darlas de baja con el proyecto 855 ( factura de anticipo de 500,00.00 )
 
Saludos!!
 
 

 

From: Dante Franco <dfranco@indelek.com>
Sent: Wednesday, January 29, 2025 10:44 AM
To: Pedro Garcia <pgarcia@indelek.com>
Cc: Isabel Pineda <ipineda@indelek.com>
Subject: Remisiones Jose Luis Rodarte
 
Buen día Pedro, nada más para comentarle que han sacado remisiones de crédito a nombre de José Luis Rodarte y nos
surgía la duda de cómo es que se van a pagar dichas remisiones o a que factura corresponde. Adjunto estado de cuenta para
que lo pueda revisar. 
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