ipineda@indelek.com

De: Anahy Rodriguez <anahy.rodriguez@demek.com>
Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2023 09:14 a. m.
Para: ipineda@indelek.com

Asunto: RE: COMPLEMENTO PENDIENTE PORTAL INDELEK
Buen dia

En portal debe estar el circulo azul en las facturas ppd, eso significa que cuentan con su complemento, los que no cuenten con el
la imagen deben cargar el documento

Saludos! L
OBe54 Factura L 1041 4400075453 IECET11065B0  INDUSTRIAL ELECTRICA DE CHIHUAHUA 1805/
O1B8S8 Factura iz 1041 45000744346 | IECET110ASB0 | INDUSTRIAL ELECTRICA DE CHIHUAHUA 17105/
018875 Factura [ 1041 4500074845 | IECET110A5B0 | INDUSTRIAL ELECTRICA DE CHIHUAHLA 1705/
018873 Factura - 04 4500074819 | IECOT11045B0  INDUSTRIAL ELECTRICA DE CHIHUAHUA 17105/
Q18744 Factura [ 1041 4600075525 IECFT11065B0  INDUSTRIAL ELECTRICA DE CHIHUAHLA 1305/

De: ipineda@indelek.com <ipineda@indelek.com>
Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2023 10:09 a. m.
Para: 'Anahy Rodriguez' <anahy.rodriguez@demek.com>
Asunto: RE: COMPLEMENTO PENDIENTE PORTAL INDELEK

Buen Dia, nos puedes recapacitar en la manera de revisar que falta de cargar por favor.
Gracias

De: Anahy Rodriguez <anahy.rodriguez@demek.com>
Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2023 09:03 a. m.
Para: ipineda@indelek.com

Asunto: COMPLEMENTO PENDIENTE PORTAL INDELEK




Buen dia

El motivo de este correo es para recordarle que siguen estando pendiente de subir al portal de proveedores de Demek, algunos
que por favor lo revise.

Por lo que solicito de la manera mas atenta actualizar su informacién a la brevedad posible y evitar mas retrasos en sus pagos.
Cualquier duda o aclaracién al respecto, quedo a la orden.
Saludos!
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