FW: Proceso Vs Recibo
5/22/25 9:06 AM

From: ipineda@indelek.com
To: <vescamilla@indelek.com>

Cc: "Dante Franco" <dfranco@indelek.com>

Va proceso de vs recibo tenco

From: Ana Delgado <adelgado@tenco.mx>

Sent: Thursday, February 20, 2025 4:57 PM

To: ipineda@indelek.com; cxp <cxp@tenco.mx>

Cc: Dante Franco <dfranco@indelek.com>; vescamilla@indelek.com
Subject: RE: Proceso Vs Recibo

Buen dia, proceso a continuacion:

® Envio de factura facturas@tenco.mx

® Especificar dentro de la factura la orden de compra
® Facturas se reciben en toda la semana

® Desde que se registran entran a la programacion

® Se pagalosviernesde 12pm a5pm

® Se liquidan segun la fecha de vencimiento

Quedo alaorden.
Saludos!

Ana Delgado

Supervisor Sr de Cuentas por Pagar
Contabilidad

< adelgado@tenco.mx
Q\g CORP +52 614 410 5017 ext. 208 CEL +52 614 278 2337

[o]tenco’ k5

anos

Integracion Total de Sistemas

ESR
www.tenco.mx | tenco@tenco.mx | @tencomx

From: ipineda@indelek.com <ipineda@indelek.com>
Sent: jueves, 20 de febrero de 2025 09:14 a. m.
To: cxp <cxp@tenco.mx>

Cc: Dante Franco <dfranco@indelek.com>; vescamilla@indelek.com

Subject: Proceso Vs Recibo

Chihuahua, Chih.
Via Lombardia 5705
Distrito Uno
614.410.5017

Ciudad de México
LaMartine 238-503
Polanco
55.5203.4059

Buenos Dias, acabamos de abrir linea de crédito para ustedes.

Y nos gustaria saber , s Cual es el proceso para vs recibo?
Nos apoyas también con el uso del cfdi

Cabo San Lucas, BCS
KOE Center - 4B

El Medano
614.242.5545

SPGG, Monterrey, N.L.
Avanta Gardens

Av. José Vasconcelos 755
81.9688.7008
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Gracias

Isabel Pineda S indelek —

Credito y Cobranza

®) (656)566-2454
@ ipineda@indelek.com
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