Buenas tardes, veo un descuento en el pago, me pudiera agregar informacion sobre esa retencion de $352.64 pesos.

Quedo a la espera de sus comentarios e instrucciones
Saludos!

Alfonso pineda
apineda@indelek.com
cel 6562988946

De: Negrete, Noemi <NNegrete@wescodist.com>

Enviado el: martes, 8 de octubre de 2024 05:20 p. m.

Para: apineda@indelek.com

CC:ipineda@indelek.com; dfranco@indelek.com

Asunto: RE: Cash Reqr 06/01-07/07 solicito relacion de facturas pagadas

Confirmo deposito (mando detalle)
Noemi Negrete Nnegrete@wescodist.com

Favor de mandar el complemento de pago
https://recepcion.facturaxion.com/?san=WDM961216HI3#
Area

WDM Complementos de Pago

Nota: Favor de enviar estado de cuenta actualizado

mandar solicitudes a este correo
wdm_accounts_payable_group@wescodist.com
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BBVA

BEVA Met Cash

Fecha y hora de consulta; 041002024 3:31:52 PM Confrato: 00331382
Homibre del Cliente: ANIXTER DE MEXICO SA DE CV

BEVA Net Cash = Pago Mismo Banco
Operacién autorizada
Datos del firmante
Usuario: TREAS2 Poder:  100%
Datos de la operacion

Tipo de operacion: Grupo Pago Mismo Banco

Descripcion: BEVA4OCT24 Importe: 23,796.16
Cuenta de retiro: 000000000449579826 Cuenta de depdsito: 0451962914
Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP
Titular de la cuenta: WESCO DISTRIBUTIOND E Titular de la cuenta: INDUSTRIAL ELECTRICA DE
MEXICO S DE RL DE CV JUAREZ
Fecha de creacion: 04/10/2024 Fecha de aplicacién: 04/10/2024
Hora de captura en el canal: 14:28:10 Maotive de pago: PAGO WESCOMEX

Datos de confirmacion de la transferencia

Folio de firma: 3703920792 Folio Gnico: 1333202410041428100130504070
Estado operacion
Porcentaje firmado: 100% Estado: Operado
BEVA MEX|CO, 5,4, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPD FINANCIERD BEVA MEXICO

Internet

www bibvaneteash mx

De: apineda@indelek.com <apineda@indelek.com>

Enviado el: jueves, 11 de julio de 2024 01:08 p. m.

Para: Negrete, Noemi <NNegrete @wescodist.com>
CC:ipineda@indelek.com; dfranco@indelek.com

Asunto: RV: Cash Reqr 06/01-07/07 solicito relacion de facturas pagadas

This Message Is From an External Sender _Report Suspicious

Please use caution with this message. If unsure about the legitimacy/safeness, please click Report Suspicious.

Buenas tardes, de favor si me puede enviar los folios de facturas que
pagaron.

Quedo a la espera de sus comentarios, mil gracias, saludos, excelente
jueves!

Alfonso pineda
apineda@indelek.com
cel 6562988946

De: nnegrete@wescodist.com <nnegrete @wescodist.com>
Enviado el: jueves, 11 de julio de 2024 12:51 p. m.

Para: apineda@indelek.com

Asunto: Cash Reqr 06/01-07/07

Confirmo deposito (mando detalle)
Noemi Negrete Nnegrete@wescodist.com
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Favor de mandar el complemento de pago

https://urldefense.com/v3/ _https://recepcion.facturaxion.com/?san=WDM961216HI3* __;w!!P19mnmj49A!VUCd6CukEzJ_1zHZuKoiiyCJBCVONAhM3OynFz
area

WDM Complementos de Pago

Nota: Favor de enviar estado de cuenta actualizado

mandar solicitudes a este correo
wdm_accounts_payable_group@wescodist.com
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