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ipineda@indelek.com

De: dramirez@indelek.com
Enviado el: miércoles, 11 de octubre de 2023 12:14 p. m.
Para: Mario Arrieta
CC: Isabel Pineda Labrado
Asunto: Re: EXTENSION LINEA DE CREDITO DE ILAS

Oks 
:) 
 

 
 
 

On Oct 11, 2023, at 12:03 PM, <marrieta@indelek.com> <marrieta@indelek.com> wrote: 
 
Buen dia, como comentario en los meses de agosto- septiembre se le facturo al cliente $ 856,974.00, actualmente el cliente tiene un plazo de 
crédito de 60 días, por lo que efectivamente 
Requiere un monto de al menos $ 900,000.00. 
Durante mi ultima visita a este cliente, la persona de compras me comento que están haciendo una ampliación de la planta y qu
comprar los materiales para las instalaciones 
Por mi parte no tengo problema para incrementar la línea de crédito al menos temporalmente. 
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De: ipineda@indelek.com <ipineda@indelek.com>  
Enviado el: martes, 10 de octubre de 2023 05:48 p. m. 
Para: jcardenas@indelek.com; dramirez@indelek.com 
CC: marrieta@indelek.com; abueno@indelek.com; 'Elvira Hernandez' <ehernandez@indelek.com>; eflores@indelek.com
Asunto: RE: EXTENSION LINEA DE CREDITO DE ILAS 
  
Buenas Tardes, tienes cotizaciones u órdenes de compra, como evidencia de los montos? 
Gracias 
  
  

De: jcardenas@indelek.com <jcardenas@indelek.com>  
Enviado el: martes, 10 de octubre de 2023 05:24 p. m. 
Para: dramirez@indelek.com 
CC: marrieta@indelek.com; ipineda@indelek.com; abueno@indelek.com; 'Elvira Hernandez' <ehernandez@indelek.com>;
Asunto: EXTENSION LINEA DE CREDITO DE ILAS 
  
ESTIMADOS INGENIEROS, Y COMPAÑEROS LA PRESENTE ES PARA ANALIZAR CON USTEDES LA POSIBILIDAD DE AUMENTARLE EL CREDITO A ILAS 
DE MEXICO(RENYPICOT) 
ME ESTAN MANDANDO ORDENES DE COMPRA ARRIBA DE 50K Y EN OCASIONES ARRIBA DE 100K NO SON PROYECTOS ES MATERIAL DE 
QUE ELLOS UTILIZAN  
PARA SU MAQUINARIA Y PARA QUE NO PARE SU PRODUCCION, USTEDES CONOCEN MUY BIEN SUS INSTALACIONES Y ESTAN CRECIENDO,ESTE 
CLIENTE SIEMPRE NOS HA  
PAGADO BIEN A VECES QUIZAS SE ATRAZA PERO ES POR QUE SI HAY ALGUN DETALLE CON UN PRODUCTO DETIENEN TODA LA FACTURA HASTA 
QUE SE LES REPONGA 
EL MATERIAL EN CASO DE QUE LLEGUE DAÑADO O EQUIVOCADO PERO ES ALGO ESPORADICO, DE HECHO BARATO NO LE VENDEMOS, 
PRESISAMENTE POR ESTO. 
PERO NOS COMPRA A NOSOTROS PORQUE LE COTIZAMOS TODO INCLUYENDO COSAS ESPECIALES. 
COMENTEN DE FAVOR QUE PUDIERAMOS HACER PARA SUBIRLE DE PERDIDA EL CREDITO A 800K , SI SE REQUIERE OTRA VISITA, ADELANTE O UN 
PAGARE USTEDES  
DICEN. 
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