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Lic Isabel Pineda

De: Ing David Ramirez <dramirez@indelek.com>
Enviado el: martes, 17 de junio de 2014 07:08 p.m.
Para: Ing Jesus Nevarez
CC: <ipineda@indelek.com>; <mgardea@indelek.com>
Asunto: Re: RV: oc 1840 Mat. electrico

Yo fui con NECJ a visitarlos no les veo inconveniente pa $30k d credito :) 
 
Sent from my iPhone 
 
On Jun 17, 2014, at 5:59 PM, "Ing Jesus Nevarez" <jnevarez@indelek.com> wrote: 

Buen día Isabel, podemos surtir ? 
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Ing. Jesus Nevarez 
Ventas 
jnevarez@indelek.com 
Tel.: (614) 421 -7939 
Fax.: (614) 421-7986 
Tel USA.: (915) 613- 4722 
www.indelek.com 
  
De: Jaime Pineda [mailto:jpineda@pymsacv.com]  
Enviado el: martes, 17 de junio de 2014 03:07 p.m. 
Para: jnevarez@indelek.com 
CC: 'Oscar Gomez' 
Asunto: oc 1840 Mat. electrico 
  
  
  
Buen dia, 
Favor de surtir este material, lo antes posible 
Le adjunto orden de compra 
Saludos cordiales 
  
  
Jaime A. Pineda R. 
Almacen / compras 
Puertas y Molduras Pymsa, S.A. de C.V. 
Ave. Pacheco # 2105Col. Marmol 
Chihuahua Chih. 
Tel. (614) 420-01-66  ext. 126 
Fax. (614) 420-15-25 
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jpineda@pymsacv.com 
  
FACTURAS ELECTRONICAS: ENVIAR ARCHIVOS PDF Y XML a facturas@pymsacv.com  
CONTRA-RECIBO: JUEVES DE 4 A 6 
TRANSFERENCIAS: JUEVES 
  

<oc 1840 Industrial electrica de Chih.pdf> 
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