arodriguez@indelek.com

De: ipineda@indelek.com
Enviado el: viernes, 2 de agosto de 2024 12:00 p. m.
Para: arodriguez@indelek.com
Asunto: FW: 5000136359
Isabel Pineda S Indslek

Credito y Cobranza

®) (656)566-2454
e ipineda@indelek.com
© cd. Juarez, chin

https://indelek.com indelek | Componentes eléctricos -

From: Cuentas por Pagar Grupo Promax <cxp@gpromax.com>
Sent: Thursday, August 1, 2024 5:37 PM

To: ipineda@indelek.com

Subject: RE: 5000136359

‘Grupo
Q—PROMAX

Estimado proveedor:
Su factura se ha recibido y su validacion fiscal es correcta. Su factura ha sido contabilizada.
Para seguimiento o en caso de cualquier aclaracién favor de proporcionar la siguiente informacion:

Id Béveda: 1725194

Referencia: 5000136359

Documento SAP: 5100021707

Fecha de recepcion: 2024-08-01T18:37:07

RFC Emisor: IEJ900913C38

Nombre Emisor: INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ
RFC Receptor: PRE820415237

Folio Comercial: 039323

Folio fiscal: 255D434E-4C48-11EF-86D9-7FCF3AA02AD2
Valor Factura: 2472.34

Nota: Solicitamos no responder a este mensaje, ya que las respuestas a este correo electronico no seran leidas.



Nuestros Valores MAXIMO son nuestra guia diaria, jcondcelos!: https://www.gpromax.com/valores.php

Our MAXIMUM Values are our daily guide, click to know more!: https://www.gpromax.com/en/valores.php




