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Lic Isabel Pineda

De: Delfina D Minjarez <Delfina.Minjares@jci.com>
Enviado el: lunes, 09 de junio de 2014 04:56 p.m.
Para: Lic Isabel Pineda
Asunto: RE: envio de facturas

Si  por favor 
  
Saludos  
  
  
From: Lic Isabel Pineda [mailto:ipineda@indelek.com]  
Sent: Monday, June 09, 2014 4:41 PM 
To: Delfina D Minjarez 
Subject: RE: envio de facturas 
  
Muy bien entonces hago caso omiso de subir facturas al portal hasta nuevo aviso? 
  

 
  
Isabel Pineda. 
Responsable Crédito y Cobranza Cjz y Cuu 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
  
De: Delfina D Minjarez [mailto:Delfina.Minjares@jci.com]  
Enviado el: lunes, 09 de junio de 2014 04:35 p.m. 
Para: Lic Isabel Pineda 
Asunto: envio de facturas 
  
Hola Isabel   , buenas tardes 
  
Me  informan de Monterrey   que ya no cargen sus facturas en el sitio Pegaso  
Que las continúen enviando a CG-MANUFACTURA-MEXICO-AP@jci.com 
  
Me confirmas  
  
  
Saludos  
  
  
From: Lic Isabel Pineda [mailto:ipineda@indelek.com]  
Sent: Tuesday, June 03, 2014 12:53 PM 
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To: Delfina D Minjarez 
Subject: RE: 03378107 
  
No tengo nada de información, suponía que con la Refacturación se solucionaba 
:/ 
  

 
  
Isabel Pineda. 
Responsable Crédito y Cobranza Cjz y Cuu 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
  
De: Delfina D Minjarez [mailto:Delfina.Minjares@jci.com]  
Enviado el: martes, 03 de junio de 2014 11:54 a.m. 
Para: Lic Isabel Pineda 
Asunto: RE: 03378107 
  
  
Upss    ,  entonces la orden no corresponde  
  
Deja reviso   a ver si  se envio otra orden   
  
Tu  tendras mas información  
  
Saludos  
  
From: Lic Isabel Pineda [mailto:ipineda@indelek.com]  
Sent: Tuesday, June 03, 2014 11:42 AM 
To: Delfina D Minjarez 
Subject: RE: 03378107 
  
☺ 
  

 
  
Isabel Pineda. 
Responsable Crédito y Cobranza Cjz y Cuu 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
  
De: Delfina D Minjarez [mailto:Delfina.Minjares@jci.com]  
Enviado el: martes, 03 de junio de 2014 11:35 a.m. 
Para: Lic Isabel Pineda 
Asunto: RE: 03378107 
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Hola Isabel  
  
Sabes que veo que se hizo un pago  a  la orden  44018752   con la factura  3335031 
Me puedes  enviar esa factura  
  
Saludos  
  
  
  
From: Lic Isabel Pineda [mailto:ipineda@indelek.com]  
Sent: Thursday, May 22, 2014 9:20 AM 
To: Delfina D Minjarez 
Subject: 03378107 
Importance: High 
  
  
Buen Día Delfina, me puedes ayudar por favor con el estatus de pago de la factura 03378107. 
Gracias 
  

 
  
Isabel Pineda. 
Responsable Crédito y Cobranza Cjz y Cuu 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
  
De: Lic Isabel Pineda [mailto:ipineda@indelek.com]  
Enviado el: martes, 29 de abril de 2014 11:17 a.m. 
Para: Delfina.Minjares@jci.com; Yessica.Yolanda.Montelongo@jci.com 
Asunto: RV: Fw: Estado de Cuenta Industrial Electrica de Juarez/ 4400700 IND ELEC DE JUAREZ SA CV 
  
  
Buen Día, me pueden confirmar fecha de pago de la factura que adjunto es una Refacturación que se me pidió del año 
2012. 
Agradezco de antemano su pronta respuesta. 
Saludos 
  

 
  
Isabel Pineda. 
Responsable Crédito y Cobranza Cjz y Cuu 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
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De: Lic Isabel Pineda [mailto:ipineda@indelek.com]  
Enviado el: viernes, 21 de febrero de 2014 01:12 p.m. 
Para: 'Delfina D Minjarez'; 'Yessica Yolanda Montelongo Ruiz' 
CC: 'ebustamante@indelek.com' 
Asunto: RE: Fw: Estado de Cuenta Industrial Electrica de Juarez/ 4400700 IND ELEC DE JUAREZ SA CV 
  
Buen Día, adjunto Refacturación. 
Cualquier duda estoy a la orden. 
Saludos 
  
  

 
  
Isabel Pineda. 
Credito y Cobranza 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
  
De: Delfina D Minjarez [mailto:Delfina.Minjares@jci.com]  
Enviado el: jueves, 20 de febrero de 2014 02:35 p.m. 
Para: Lic Isabel Pineda; Yessica Yolanda Montelongo Ruiz 
CC: ebustamante@indelek.com 
Asunto: RE: Fw: Estado de Cuenta Industrial Electrica de Juarez/ 4400700 IND ELEC DE JUAREZ SA CV 
  
Hola Isabel  , buenas tardes 
  
favor de refacturar  la factura 03336598   , esta detenida porque esta a nombre de Controles  
saludos  
  
  

 
 
Delfina Minjares 
compras MRO Mexico  
JOHNSON CONTROLS BE 
Ave. El Cid no. 2040 esquina con Magneto  
Parque Ind. Fernandez  
C.P 32630 
Cd.Juarez Chih  
Tel (656) 639 8414 
Fax (656) 639 8402 
e-mail delfina.minjares@jci.com 
  
  
  
From: Lic Isabel Pineda [mailto:ipineda@indelek.com]  
Sent: Friday, January 24, 2014 12:41 PM 
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To: Yessica Yolanda Montelongo Ruiz 
Cc: Delfina D Minjarez; ebustamante@indelek.com 
Subject: RE: Fw: Estado de Cuenta Industrial Electrica de Juarez/ 4400700 IND ELEC DE JUAREZ SA CV 
  
Buen Día, adjunto evidencia de recibido de la factura 03336598. 
Cualquier duda estoy a la orden. 
Saludos 
  
  

 
  
Isabel Pineda. 
Credito y Cobranza 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
  
De: Yessica.Yolanda.Montelongo@jci.com [mailto:Yessica.Yolanda.Montelongo@jci.com]  
Enviado el: viernes, 24 de enero de 2014 12:27 p.m. 
Para: ipineda@indelek.com 
CC: Delfina.Minjares@jci.com; ebustamante@indelek.com 
Asunto: Re: Fw: Estado de Cuenta Industrial Electrica de Juarez/ 4400700 IND ELEC DE JUAREZ SA CV 
  
Buen Dia  
 
envio comentarios para cada factura,  
 
cualqier duda, favor de comentarme  
 
Saludos  
 
 
Ayudanos a mejorar, tu opinion es importante.  
Help Desk Survey 
________________________________ 
Yessica Montelongo 
PTP Analyst 
Latin America Business Center 
Corporate Global Business Services 
Tel.: +52 81 1156 6319  
e-mail: Yessica.Yolanda.Montelongo@jci.com 
Internet: www.johnsoncontrols.com 
 
JOHNSON CONTROLS SA de CV 
David Alfaro Siqueiros #104 
Col.Valle Oriente 
San Pedro Garza, García, NL, México CP66269  
RFC JCO951011N44  
 
Overnight and regular mail: 
Carretera a Agua Fra # 359, AF-3 
AMB Agua Fria Industrial Park 
Apodaca, Nuevo Len, Mxico. C.P. 66620  
 
 
 
From:        Claudia Leticia Flores/NA/Johnson_Controls  
To:        Yessica Yolanda Montelongo/NA/Johnson_Controls@Johnson_Controls  
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Date:        01/22/2014 08:39 PM  
Subject:        Fw: Estado de Cuenta Industrial Electrica de Juarez  

 
 
 
----- Forwarded by Claudia Leticia Flores/NA/Johnson_Controls on 01/22/2014 08:39 PM -----  
 
From:        "Lic Isabel Pineda" <ipineda@indelek.com>  
To:        <Claudia.Leticia.Flores@jci.com>  
Cc:        <Delfina.Minjares@jci.com>, <be-ap.controlesjrz@jci.com>, <CG-MANUFACTURA-MEXICO-AP@jci.com>, "'Enrique Bustamante'" 
<ebustamante@indelek.com>  
Date:        01/22/2014 06:54 PM  
Subject:        Estado de Cuenta Industrial Electrica de Juarez  

 
 
 
Buenas Tardes Claudia, me pudieras ayudar con el estatus de las facturas que vienen dentro del estado de cuenta adjunto.  
Agradezco de antemano tu pronta respuesta.  
Saludos  
   
   

 
   
Isabel Pineda.  
Credito y Cobranza  
ipineda@indelek.com  
Tel. Oficina(656)566-2454  
Nextel:62*14*8589  
www.indelek.com  
 [attachment "estado de cuenta johnson.xls" deleted by Yessica Yolanda Montelongo/NA/Johnson_Controls]  
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