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Lic Isabel Pineda

De: diacono.rodriguez@arcacontal.com
Enviado el: lunes, 16 de junio de 2014 03:32 p.m.
Para: ipineda@indelek.com
Asunto: FW: COMISIONES MAQUINAS VENDING

Buenas tardes Lic.  
  
Seria por renta de espacios para maquinas vending. 
  
Los datos fiscales son 
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V. 
AVE. SAN JERONIMO # 813 
COLONIA SAN JERONIMO 
MONTERREY NL  
CP 64640 
  
SALUDOS. 
  
  
From: Lic Isabel Pineda [mailto:ipineda@indelek.com]  
Sent: Friday, June 13, 2014 5:50 PM 
To: Rodriguez, Diacono (AMXCJS) 
Subject: RE: COMISIONES MAQUINAS VENDING 
  
Me puede mandar sus datos de facturación, al igual el concepto que manejaríamos. 
Gracias 
☺ 
  

 
  
Isabel Pineda. 
Responsable Crédito y Cobranza Cjz y Cuu 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
  
De: diacono.rodriguez@arcacontal.com [mailto:diacono.rodriguez@arcacontal.com]  
Enviado el: viernes, 13 de junio de 2014 05:26 p.m. 
Para: ipineda@indelek.com 
Asunto: RE: COMISIONES MAQUINAS VENDING 
  
Buenas tardes  
  
Claro que si, esa es una opcion  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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From: Lic Isabel Pineda [mailto:ipineda@indelek.com]  
Sent: Friday, June 13, 2014 1:45 PM 
To: Rodriguez, Diacono (AMXCJS) 
Subject: COMISIONES MAQUINAS VENDING 
  
Buenas Tardes, me pudieras informar si te puedo hacer una factura por manejo de comisiones para poder aplicar los 
pagos. 
Agradezco de antemano tu pronta respuesta. 
Saludos 
  
  

 
  
Isabel Pineda. 
Responsable Crédito y Cobranza Cjz y Cuu 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
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