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Lic Isabel Pineda

De: Raquel Islas <rislas@indelek.com>
Enviado el: viernes, 20 de septiembre de 2013 04:11 p.m.
Para: 'Lic Isabel Pineda'; 'Jorge Cardenas'; amancinas@indelek.com; 

scomaduran@indelek.com
CC: dramirez@indelek.com
Asunto: RE:
Datos adjuntos: Adolfo Miramontes.pdf

Te envio la información solicitada ☺ 
 
 

 
 
Industrial Eléctrica de Chihuahua SA de CV 
Raquel Islas Juarez 
Recepcion 
rislas@indelek.com 
Tel. (614) 421-7939 
Fax. (614) 421-7986 
Visítenos en nuestra página: 
www.indelek.com 
 
De: Lic Isabel Pineda [mailto:ipineda@indelek.com]  
Enviado el: viernes, 20 de septiembre de 2013 04:05 p. m. 
Para: 'Jorge Cardenas'; amancinas@indelek.com; scomaduran@indelek.com; rislas@indelek.com 
CC: dramirez@indelek.com 
Asunto: RE: 
 
Raquel mándame copia del cheque y autorización 
Gracias 
 
 

 
 
Isabel Pineda. 
Credito y Cobranza 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
 
De: Jorge Cardenas [mailto:jcardenas@indelek.com]  
Enviado el: viernes, 20 de septiembre de 2013 04:01 p.m. 
Para: amancinas@indelek.com; ipineda@indelek.com; scomaduran@indelek.com; rislas@indelek.com 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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CC: dramirez@indelek.com 
Asunto:  
 
Estimados ya esta autorizado por check plus el cheque de Adolfo miramontes 
Prefechado a 30 dias. Que ampara un transformador de 30 kva seco 
Isabel para que de favor le pongas crédito y poder facturarlo. Gracias. 

 
Industrial Eléctrica de Chihuahua SA de CV 

Jorge Cardenas 

Ventas 

jcardenas@indelek.com 

Tel. (614) 421-7939 

Fax. (614) 421-7986 

Visítenos en nuestra página: 

www.indelek.com 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

