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Lic Isabel Pineda

De: David Ramirez <dramirez@indelek.com>
Enviado el: viernes, 28 de noviembre de 2014 02:03 p.m.
Para: Guillermo Herrera
CC: Isabel Pineda
Asunto: Re: cotizacion de tablero

Dale credito x $ 50k PILI x fas 
:) 
 
 
 

 
 

Ing David A Ramirez Robles 
Direccion General 
dramirez@indelek.com 
 
Tel. (656) 613-8676 
Fax. (656) 613-8105 
Tel. USA (915) 613-4601 
www.indelek.com 

 
On Nov 28, 2014, at 10:19 AM, Guillermo Herrera <gherrera@indelek.com> wrote: 
 
BUEN DIA ISABEL  Y ING. RAMIREZ  AQUÍ LES PASO FORMATO DE DATOS QUIERE EL CLIENTE PARA HACER PAGOS Y 
SU  RFC PARA DARLO DE ALTA SOBRE LO QUE PLATICAMOS ING. RAMIREZ GRACIAS. 
  
  
  
<Datos adjuntos sin titulo 00075. png> 
  
Guillermo Herrera 
Ventas 
gherrera@indelek.com 
Tel.: (614) 421 -7939 
Fax.: (614) 421-7986 
Tel USA.: (915) 613- 4601 
www.indelek.com 
  
De: Armando Ledezma [mailto:a_ledezma_16@yahoo.com.mx]  
Enviado el: jueves, 27 de noviembre de 2014 05:26 p.m. 
Para: Guillermo Herrera 
Asunto: cotizacion de tablero 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


2

  
                 Guillermo: Buen Día. 
  
                                  Como lo comentamos por teléfono me autorizaron la cotización que me 
enviaste de los tableros. Para su compra. Estos tableros se entregarían en BWI a Bulmaro Trinidad. 
Te pido que me llenes estos datos para darlos de alta como proveedor. El pago de la factura seria 
de dos a tres semanas al ingreso de la factura. Te envío los datos de facturación. 
  
                     Saludos 
  

El Martes, 11 de noviembre, 2014 18:42:04, Guillermo Herrera <gherrera@indelek.com> escribió: 
  

BUEN DIA ING. LEDEZMA AQUÍ LE PASO PRECIOS GRACIAS. 
  
  
  
<Datos adjuntos sin titulo 00075. png> 
  
Guillermo Herrera 
Ventas 
gherrera@indelek.com 
Tel.: (614) 421 -7939 
Fax.: (614) 421-7986 
Tel USA.: (915) 613- 4601 
www.indelek.com 
  
De: Guillermo Herrera [mailto:gherrera@indelek.com]  
Enviado el: jueves, 06 de noviembre de 2014 06:49 p.m. 
Para: 'Trinidad Bulmaro' 
CC: 'a_ledezma_16@yahoo.com.mx' 
Asunto: RE:  
  
BUEN DIA ING. LEDEZMA AQUÍ LES PASO PRECIOS REQUERIDOS GRACIOAS. 
  
  
  
<Datos adjuntos sin titulo 00075. png> 
  
Guillermo Herrera 
Ventas 
gherrera@indelek.com 
Tel.: (614) 421 -7939 
Fax.: (614) 421-7986 
Tel USA.: (915) 613- 4601 
www.indelek.com 
  
De: Trinidad Bulmaro [mailto:bulmaro.trinidad@bwigroup.com]  
Enviado el: jueves, 06 de noviembre de 2014 01:12 p.m. 
Para: Guillermo Herrera 
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CC: a_ledezma_16@yahoo.com.mx 
Asunto:  
  
Guillermo: 
Favor de cotizar . y enviarla al Ingeniero  Armando Ledezma 
    

1 PZA   TABLERO NF CON 
ZAPATAS PRINCIPALES 
424L22S.  MARCA SQUARE D. 
1  PZA  KIT DE BARRA DE 
TIERRAS  PK23GTA. 
42  PZAS   INTERRUPTORES TIPO 
EDB 20 AMPS  EDB14020 
  
  
  
Saludos 

  
  
Bulmaro  Trinidad Villa 
Ingenieria de Planta 
BWI GROUP 
Tel: 01( 614) 214 26 50   ext. 2673 
bulmaro.trinidad@bwigroup.com 
  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Texto añadido por Panda IS 2013: 
 
Este mensaje NO ha sido clasificado como SPAM. Si se trata de un mensaje de correo no solicitado 
(SPAM), haz clic en el siguiente vínculo para reclasificarlo: ¡Es SPAM! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Texto a�do por Panda IS 2013: 
 
Este mensaje NO ha sido clasificado como SPAM. Si se trata de un mensaje de correo no solicitado (SPAM), 
haz clic en el siguiente v�ulo para reclasificarlo: Es SPAM! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<RFC OCCO dom. Monte P. (1)(1).pdf><Formato de  Proveedores.xlsx> 
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