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ayo de 2014 11:05 a.m.

Para: Pedro Garcia
CC: Isabel Pineda; David A. Ramirez E.; Meny Rodriguez
Asunto: Re: VIVA MEXICO

Oks, dele credito y pongamelo a mi para darle seguimiento
Salu2 3)

$lindelek

Ing David A Ramirez Robles
Direccion General
dramirez@indelek.com

Tel. (656) 613-8676

Fax. (656) 613-8105

Tel. USA (915) 613-4601
www.indelek.com

On May 16, 2014, at 10:32 AM, Pedro Garcia <pgarcia@indelek.com> wrote:

Buen dia Isabel asignelo a otro agente en caso de aceptar el crédito.
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Ing. Pedro Garcia Varela
Ventas INDELEK

pgarcia@indelek.com

Nextel 62*14*28899
Cel. (656) 215-3810
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Al menos que se indique de otra manera o que se derive de la
naturaleza de esta transmision, la informacién contenida en este correo es informacién
confidencial para uso de su destinatario sefialado. Si el lector de este mensaje no es el
destinatario indicado, ni empleado o agente responsable de entregar este correo a su
destinatario, se le hace saber que la distribucidon o copia de esta comunicacién esta
estrictamente prohibida. Si Usted recibié esta comunicacién por error, por favor notifique
inmediatamente a quien lo envid y destruya dicho correo. Gracias.

=

Salva un arbol. No imprimas este correo al menos que sea realmente necesario.

Save a tree. Don't print this e-mail unless it's really necessary

De: Lic Isabel Pineda [mailto:ipineda@indelek.com]
Enviado el: viernes, 16 de mayo de 2014 10:21 a.m.
Para: 'Ing David Ramirez E'

CC: 'David Ramirez Robles'; 'Pedro Garcia'

Asunto: RE: VIVA MEXICO

Gustavo fue el que pidié 60 dias!!
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Isabel Pineda.

Responsable Crédito y Cobranza Cjz y Cuu
ipineda@indelek.com

Tel. Oficina(656)566-2454
Nextel:62*14*8589

www.indelek.com

De: Ing David Ramirez E [mailto:davidram@indelek.com]
Enviado el: viernes, 16 de mayo de 2014 10:17 a.m.
Para: Isabel Pineda Labrado

CC: David Ramirez Robles; Pedro Garcia

Asunto: Re: VIVA MEXICO

Yo hable con meny, dice que si te pidio 60 dias, te va a pagar como en 100 dias

Ese comentario me hizo

Ing David Ramirez Esquerra
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On May 16, 2014, at 10:14 AM, Lic Isabel Pineda <ipineda@indelek.com> wrote:

Buen Dia Ing., me estd hablando Gustavo Rubio, que si ya le tendremos noticias de su crédito?
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Isabel Pineda.

Responsable Crédito y Cobranza Cjz y Cuu
ipineda@indelek.com

Tel. Oficina(656)566-2454
Nextel:62*14*8589

www.indelek.com

De: David Ramirez [mailto:dramirez@indelek.com]
Enviado el: miércoles, 14 de mayo de 2014 09:51 a.m.
Para: Isabel Pineda

CC: David A. Ramirez E.; Pedro Garcia

Asunto: Re: VIVA MEXICO

Deja le hablo a Meny pa ke me informe ke pp

)
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Ing David A Ramirez Robles
Direccion General
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On May 14, 2014, at 9:47 AM, Lic Isabel Pineda <ipineda@indelek.com> wrote:

Buen Dia Ing., ya tengo la papeleria completa de Viva México, al igual el pagaré firmado por el representante legal,
solicitan crédito a 60 dias por $150,000 pesos.

Solo falta su punto de vista para que se otorgue el crédito.

Quedamos en espera de sus comentarios.

Saludos
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Isabel Pineda.

Responsable Crédito y Cobranza Cjz y Cuu
ipineda@indelek.com

Tel. Oficina(656)566-2454
Nextel:62*14*8589

www.indelek.com
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