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Lic Isabel Pineda

De: Ing Mario Arrieta <marrieta@indelek.com>
Enviado el: martes, 01 de julio de 2014 09:04 a.m.
Para: 'Ing Jesus Nevarez'; ipineda@indelek.com
CC: scomaduran@indelek.com
Asunto: RE: Nota de Credito

Ok adelante Pili 
 
 

 
 
Ing. Mario Arrieta 
Gerente de Operaciones 
marrieta@indelek.com 
Tel.: (656) 613 -8676 
Fax.: (656) 613-8105 
Tel USA.: (915) 613- 4601 
www.indelek.com 
 
De: Ing Jesus Nevarez [mailto:jnevarez@indelek.com]  
Enviado el: martes, 01 de julio de 2014 08:54 a.m. 
Para: ipineda@indelek.com 
CC: scomaduran@indelek.com; marrieta@indelek.com 
Asunto: Nota de Credito 
 
Buen día Isabel, le podría generar por favor  una nota de crédito a Abitat, por el monto total 
de la Factura # 174663 , ya que son 2  balastros que salieron dañados de Lithonia,  ya el 
proveedor nos hizo un descuento adicional ,gracias. Saludos    
 

 
 
Ing. Jesus Nevarez 
Ventas 
jnevarez@indelek.com 
Tel.: (614) 421 -7939 
Fax.: (614) 421-7986 
Tel USA.: (915) 613- 4722 
www.indelek.com 
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