arodriguez@indelek.com

De: mvelez@indelek.com

Enviado el: viernes, 26 de enero de 2024 04:06 p. m.

Para: ipineda@indelek.com

cc: dfranco@indelek.com; arodriguez@indelek.com
Asunto: RE: AVISO PROVEEDOR - CONTRARECIBOS

FYI de productos excel Pili

Miguel Velez S Ir
Agente de Servicio a Cliente :

) (656)566-2452
@ mvelez@indelek.com
© Francisco Villarreal 2053,Cd. Juarez, Chih

De: Ivan Garcia <ivan_garcia@bizlinktech.com>

Enviado el: viernes, 26 de enero de 2024 01:44 p. m.

CC: Sergio Gonzalez <sergio_gonzalez@bizlinktech.com>; Francisco Valenzuela <francisco_valenzuela@bizlinktech.com>
Asunto: Fwd: AVISO PROVEEDOR - CONTRARECIBOS

FYI

---------- Forwarded message ---------

From: Francisco Valenzuela <francisco valenzuela@bizlinktech.com>

Date: Fri, Jan 26, 2024 at 11:58 AM

Subject: AVISO PROVEEDOR - CONTRARECIBOS

To: lvan Garcia <ivan_garcia@bizlinktech.com>, Sergio Gonzalez <sergio gonzalez@bizlinktech.com>

Buen dia estimado proveedor

En busca de mejorar nuestro procesos les informamos que a partir del martes 23 de enero las facturas del material o
servicios que traigan a la planta ya no serd necesario que vengan a traerla a contrarecibo, sus pagos seran programados
segun el credito preestablecido por lo general de 45 dias a partir de la entrega del material y/o servicio ya contando con
su factura.

La forma en que se trabajara de la siguiente manera:



1. Es necesario traer al menos 2 copias de su factura original para que en almacén la sellen, y firmen al momento de
entregar su material o servicio, usted llevara una copia para sus registros.

2. Favor de enviar esa factura sellada y firmada a los siguientes correos:
ivan _garcia@bizlinktech.com

sergio_gonzalez@bizlinktech.com

francisco valenzuela@bizlinktech.com

3. Enviar la factura en PDF y XML a los siguiente correos:

francisco valenzuela@bizlinktech.com

mxj_ap@bizlinktech.com

Utilice Método de pago: PPD, Forma de pago: 99, Uso de CFDI: GO3 de lo contrario sera necesario refacturar.

4. De ser posible envie al cierre de cada mes un estado de cuenta de sus facturas pendientes de pago para conciliar con
usted que tengamos las mismas en nuestros sistemas.

Agradecemos su comprension y les solicitamos amablemente cumplir puntualmente con esta forma de trabajar para
evitar contratiempos en su pago
Cualquier duda o comentario no dude en hacérnoslo saber.

Saludos

Francisco Valenzuela
Financial Analyst | Accounting Department
T +52 656 2570010 Ext. 81243 | VoIP 81243

BizLink - Productos Excel de Mexico

Boulevard Independencia 2550-1, Col. Lote Bravo,
Ciudad Juarez, Chihuahua 32575, Mexico
www.bizlinktech.com

Ivan Eduardo Garcia

MRO Purchasing | Purchasing Department

T +52 656 2570010

BizLinktech - Productos Excel de Mexico

Blvd. Independencia #2550-1, Col. Lote Bravo,
Ciudad Juarez, Chihuahua 32575, Mexico
www.bizlinktech.com

Legal Disclaimer:
The information contained in this message may be privileged and confidential. It is intended to be read only by the individual or entity to whom it is addressed or by their designee. If the reader of this



message is not the intended recipient, you are not to copy,disclose,or distribute this e-mail or its contents to any other person and any such actions are unlawful. If you have received this message
in error, please immediately notify the sender and delete or destroy any copy of this message!



