RV: Calendario Cierre de Actividades Finanzas pce technology
11/15/24 11:19 AM

From: apineda@indelek.com

To: <ipineda@indelek.com>

Cc: <dfranco@indelek.com>, "'Alicia Rodriguez™ <arodriguez@indelek.com>

De: Javier RamirezD <javier.ramirezd @foxconn.com>
Enviado el: viernes, 15 de noviembre de 2024 07:55 a. m.
Asunto: Calendraio Cierre de Actividades Finanzas

Estimados.

Por medio del presente correo se les hace llegar el calendario de finanzas para el cierre del ano. Favor de hacer llegar
este correo a las personas de sus unidades de negocio o areas que estén involucradas en sus procesos de pagos y
reembolsos.

e 12 de diciembre 2024 — Ultimo dia para recibir facturas por parte de los proveedores. Posterior a esta fecha las
entregas se estaran recibiendo con notas de remisién, respetando la fecha de esta para la programacion de los
pagos.

e 17 de diciembre 2024 — Ultimo dia de pago a proveedores.

e 18 de diciembre 2024 — Ultimo dia para reembolsos de caja chica.

18 de diciembre 2024 — Ultimo dia para subir facturas a Doit (toolbox)

e 19 de diciembre 2024 - Ultimo dia para captura de GRs en SAP.

e 19 de diciembre 2024 — Reembolsos de comidas de apreciacion.

Sin excepcidn alguna, no se estaran recibiendo facturas del 2024 en el 2025

Cualquier duda o aclaracién con gusto la podemos revisar.

Favor de hacer extenso este mail a las personas involucradas en sus procesos de pago.
Saludos y gracias de antemano.

Dear all

Due to the year close, following you will find the schedule for finance activities. Please, forward this mail to people
involve in your payments process.

zth

e December 1 - Last day to receive invoices from suppliers. After this, all the deliveries will be received with

delivery notes.
e December 17t - Last day to release payments to suppliers.
e December 18™ — Last day to pretty cash reimbursements.
e December 18" — Last day to upload invoices to Doit (toolbox).
e December 19t — Last day to enter GRs in SAP.
e December 19° - Last day for appreciation meal reimbursement.

Without any exception, invoices dated in 2024 will not be accepted in 2025.



Feel free to let me know if you have any questions.
Please extend this mail to the people involved in your payment process.

Best regards.

Javier Ramirez

FOXCcConn

MRO Buyer | PCE Technology de Juarez S.Ade C.V.
Blvd. Internacional 888 San Jeronimo Cd Juarez, Chih
CP 32505 |Teléfono 656-692 8788
javier.ramirezd@foxconn.com
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