Lic Isabel Pineda

De: Ing Alfonso Pineda <apineda@indelek.com>
Enviado el: martes, 19 de mayo de 2015 12:36 p.m.
Para: 'Lic Isabel Pineda’

Asunto: RV: solicitud informacion pago 2 facturas

YA HABLE CON ERIKA ARENAS, AL TELEFONO MENCIONADO.
DE LAS 3 FACTURAS, YA TENGO FECHA DE PAGO DE 2 DE ELLAS, LA TERCERA FACTURA SIGO TRABAJANDO EN ELLA,
PARA QUE ME LA CONFIRMEN DE RECIBIDO..

S Indelek

Ing Alfonso Pineda
Ventas

apineda@indelek.com
Nextel. 62*14*28679
Cel. (656) 298-8946
Tel (656) 613-8676

Tel USA (915) 613-4601
Fax (656) 613-8501

Visitenos en nuestra pagina:
www.indelek.com

De: Chavez, Lourdes [mailto:Lourdes.Chavez@Honeywell.com]
Enviado el: martes, 19 de mayo de 2015 10:34 a.m.

Para: Ing Alfonso Pineda; Rodriguez, Pedro (MX07)

Asunto: RE: solicitud informacion pago 2 facturas

Buen dia,

Las facturas ya estan procesadas, y esperando la siguiente fecha de pago, si necesita conocer las fechas de pago debe
hacerlo por correo en la siguiente direccion: ap.acs.mex@honeywell.com por favor en el titulo del correo inicie con
“1598” antes que cualquier otro texto, el 1598 es para que su correo se direccione con Erika Arenas que es quien le va a
dar respuesta a su correo. Hay un teléfono al que también se puede comunicar (444) 102-5119.

En Judrez no esta la persona que lleva el proceso de cuentas por pagar, nosotros solo somos el medio para que el
proveedor se comuniquen con CxP.

Saludos!

LCH

From: Ing Alfonso Pineda [mailto:apineda@indelek.com]
Sent: Monday, May 18, 2015 11:52 AM

To: Rodriguez, Pedro (MX07); Chavez, Lourdes
Subject: solicitud informacion pago 2 facturas




Buen dia, les solicito informacion sobre las razones de que estas 2 facturas aun estan pendientes de pago, tenemos el
sello de almacen y el numero de recibo.

Les envio los documentos a la brevedad posible, y ver la posibilidad de que me reciban en su planta, para ver estos
detalles.

Gracias, saludos!

Factura 03406493 partida 1
Orden de compra 4300668985
Numero de recibo 5012529029

Factura 03409228
Orden de compra 4300682361
Numero de recibo 5012815774

S Indelek

Ing Alfonso Pineda
Ventas

apineda@indelek.com
Nextel, 62*14*28679
Cel. (656) 298-8946

Tel (656) 613-8676

Tel USA (915) 613-4601
Fax (656) 613-8501

Visitenos en nuestra pagina:
www.indelek.com




