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ipineda@indelek.com

De: Ing David Ramirez <dramirez@indelek.com>
Enviado el: lunes, 5 de octubre de 2020 05:50 p. m.
Para: ipineda@indelek.com
CC: Maria Luisa Campos; ehernandez@indelek.com
Asunto: Re: Contratación de Validaciones para portal de Delphi Diesel usuario IEJ900913C38 Industrial Electrica de Juarez S.A. de C.V. 

G03

Ok 
 ⶡⶢⶣⶤⶥ 

Sent from my iPhone 
 
 

On Oct 5, 2020, at 5:37 PM, ipineda@indelek.com wrote: 

 
Buenas Tardes ing., me autoriza transferencia para comprar validaciones del portal de Delphi diesel pero ahora en cjs en tota
en total a comprar 100 documentos. 
Adjunto los datos bancarios para realizar la transferencia. 
Gracias 
  
  

De: Cynthia Villar <cynthia.villar@ateb.com.mx>  
Enviado el: jueves, 27 de agosto de 2020 03:22 p. m. 
Para: ipineda@indelek.com 
CC: gherrera@indelek.com; 'Rebeca Ibarra' <ribarra@indelek.com> 
Asunto: Cotización Envios 
  

Buenas Tardes 

 
Anexo cotización de 50 envíos mínimos de compra si requieren más solo hacer el calculo adjunto datos bancarios. En cuanto envies tu 
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comprobante de pago colocar tu Razón Social para mayor identificación y habilitación de los mismos e índicar que uso de cfdi 
colocaremos en la factura correspondiente al pago realizado, de lo contrario se le colocará N/A.  

  

CONCEPTO CANTIDAD MONTO MXP 

Validacion de Facturas 50 documentos a $4.20 $210.00 

APTIV SUBTOTAL $210.00 
 IVA (16%) $33.60 
 NETO A PAGAR $243.60 

  

Cualquier duda estoy a sus órdenes 
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Cynthia Paola Villar Alvarez 

Telemarketing 

 
cynthia.villar@ateb.com.mx  

5118 0300 ext. 1152  

 
www.ateb.mx  
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The information contained in this communication is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential or 
legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the conte
information is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your 
system. ATEB Servicios, is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt

  

La información contenida en esta comunicación se dirige exclusivamente para el uso de la persona o entidad a quien va dirigida y otras personas autorizadas para recibirla. Puede contener 
información confidencial o legalmente protegida. Si usted no es el destinatario indicado, queda notificado de que la divulgación, copia, distribución o tomar cualquier acción basada en el 
contenido de esta información está estrictamente prohibida y puede ser ilegal. Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente respondiendo a este correo electrónico y 
luego eliminarlo de su sistema. ATEB Servicios, no es ni responsable de la transmisión adecuada y completa de la información contenida en esta comunicación ni de ningún retraso en su 
recepción.  

<Datos Bancarios de Banamex1.pdf> 


