ipineda@indelek.com

De:
Enviado el:
Para:

CC:
Asunto:

OKs,
)

dramirez@indelek.com

jueves, 26 de noviembre de 2020 10:34 a. m.
Pedro Garcia

Isabel Pineda Labrado

Re: credito

S Indelek mmm

ABR rmomssiBerrs DanelT  ViAKON

On Nov 26, 2020, at 10:31 AM, Pedro Garcia <pgarcia@indelek.com> wrote:

Buen dia Inge:

Le podemos dar un crédito a Luis Prince por 1500.00 pasa a pagar mafana

Espero sus comentarios

Saludos!
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