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Lic Isabel Pineda

De: Ing David Ramirez <dramirez@indelek.com>
Enviado el: martes, 24 de junio de 2014 01:09 p.m.
Para: Lic Isabel Pineda
CC: Arnoldo Mancinas; Jorge Cardenas
Asunto: Re: SERVICIOS ELECTRICOS Y CONTRUCCION

Oks ponle $50k x lo pronto 
Salu2. :) 
 
Sent from my iPhone 
 
On Jun 24, 2014, at 12:50 PM, "Lic Isabel Pineda" <ipineda@indelek.com> wrote: 

Buen Día Ing., del Cliente Servicios Electricos y Construcción, necesitan ampliación de crédito es una 
empresa ubicada en torreón, al parecer el Ing. Zambrano estuvo platicando con usted ahora que estuvo 
en chihuahua. 
Ahorita tienen un límite de crédito de $20,000.00 
El saldo promedio de Noviembre 2013 $42,686.14 
                                          Septiembre 2013 $21,786.42 
                                         Octubre 2013       $31,377.18 
Ya le pedí a la persona de torreón me envié los estados de cuenta bancarios actualizados pero aún no 
he recibido respuesta. 
También faltaría la firma del pagaré. 
Nos pudiera dar el visto bueno para aumentar la línea de crédito. 
Gracias 
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Isabel Pineda. 
Responsable Crédito y Cobranza Cjz y Cuu 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
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