RV: 047298
3/11/25 12:11 PM

From: "sandra martinez" <smartinez@autronic.com.mx>
To: <vescamilla@indelek.com>, <ipineda@indelek.com>, <dfranco@indelek.com>

Cc: <galanis@autronic.com.mx>

Buena tarde,

La recepcidn de facturas para su programacion es Unicamente:
Los Viernes de 10 a 13 Horas todas sus facturas en un solo correo por favor, solo se abre un correo por proveedor,

Saludos!

Sandra Martinez ' \
Auxiliar contable g

Accounting Assistant A

Rudyard Kipling 11509 J AUTRGNI:

Complejo Industrial Chihuahua !
CP 31109 Chihuahua. Chih. CONTROL
Tel: 614 483 00 77 Ext1015

smartine (i __HUTH'H'II.C com.mx

De: vescamilla@indelek.com [mailto:vescamilla@indelek.com]
Enviado el: martes, 11 de marzo de 2025 11:52 a. m.

Para: iquezada@autronic.com.mx; 'sandra martinez'

CC:'lIsabel Pineda'

Asunto: 047298

Buen dia.
Dejo adjuntos los documentos de la factura 047298.
saludos
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Victoria Escamilla

Aux Administrativo
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