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Lic Isabel Pineda

De: Lic Isabel Pineda <ipineda@indelek.com>
Enviado el: miércoles, 08 de enero de 2014 01:45 p.m.
Para: llopez@indelek.com
Asunto: RV: SE CANCELA FACTURAS POR FECHA 2013
Datos adjuntos: 3371463.pdf; 3371782.pdf; 3371850.pdf; 3372927.pdf

Favor de refacturar y subir al portal de Delphi con el mismo informe de recibo. 
 

 
 
Isabel Pineda. 
Credito y Cobranza 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
 
De: Rangel, Enrique G. [mailto:Enrique.G.Rangel@delphi.com]  
Enviado el: miércoles, 08 de enero de 2014 01:24 p.m. 
Para: 'ipineda@indelek.com' 
Asunto: SE CANCELA FACTURAS POR FECHA 2013 
 
   Isabel, 
  
   Buenas tardes, le cancelo las facturas 3371463, 3371782, 3371850 y 337297 porque viene 
   con fecha del 2013, debe de re facturar con 2014 y subirlas al Portal de Cofidi con el mismo 
   numero de informe de recibo de las canceladas. 
  
   Para cualquier duda estoy a sus ordenes. 
  
ENRIQUE RANGEL GUILLEN 
Sr. Tech. Acct., Accounts Payable 

 
Prestando servicios a Delphi 

 
enrique.rangel@genpact.com  
+ 656.680.0350 Ext. 2275 MX Office  
+ 915.225.2500 Ext. 2275  US Office 
  
  
**************************************************************************************** 
Note: If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for 
delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or 
copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please 
notify us immediately by replying to the message and deleting it from your computer. Thank you. 
****************************************************************************************  
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