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Lic Isabel Pineda

De: Ing. David Ramirez <dramirez@indelek.com>
Enviado el: lunes, 27 de mayo de 2013 02:45 p.m.
Para: Ing Jesus Nevarez
CC: Lic Isabel Pineda; Mario Arrieta
Asunto: Re: PROYECTO DE PEDSA

Oks. :) 
 
Sent from my iPhone 
 
On May 27, 2013, at 10:26 AM, "Ing Jesus Nevarez" <jnevarez@indelek.com> wrote: 

Buen día David, en esta parte no , nos pagarían  a los 15 días, Alco nos da  30 días 
para las Luminarias , pero también ya lo vi con el Lic. Santillán para  otras partidas 
que traemos con ellos, sobre todo en los Tableros, les comente que 
necesitábamos anticipo y me dice que sí , nomás en su momento les 
extenderíamos una Fianza por el anticipo. Saludos 
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Ing. Jesus Nevarez 
Ventas 
jnevarez@indelek.com 
Tel.: (614) 421 -7939 
Fax.: (614) 421-7986 
Tel USA.: (915) 613- 4722 
www.indelek.com 
  
De: Ing. David Ramirez [mailto:dramirez@indelek.com]  
Enviado el: domingo, 26 de mayo de 2013 11:50 a.m. 
Para: Lic Isabel Pineda; Jesus Nevarez 
CC: Mario Arrieta 
Asunto: Re: PROYECTO DE PEDSA 
  
Se pidio anticipp mi jesus ??? 
:) 
 
Sent from my iPhone 
 
On May 25, 2013, at 10:18 AM, "Lic Isabel Pineda" <ipineda@indelek.com> wrote: 

Buen Día Ing., le paso proyecto de pedsa firmada ya solo falta su autorización. 
Saludos 
☺ 
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Isabel Pineda. 
Credito y Cobranza 
ipineda@indelek.com 
Tel.: (656) 613- 8676 
Tel:(614)421-7939 
Nextel:62*14*8589 
Fax.: (656) 613- 8105 
Tel USA.: (915) 613- 4601 
www.indelek.com 
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