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arodriguez@indelek.com

De: Facturas Electronicas <facturaselectronicas@vallenproveedora.com.mx>
Enviado el: viernes, 26 de enero de 2024 11:08 a. m.
Para: arodriguez@indelek.com
Asunto: Error al validar los CFDIS
Datos adjuntos: FA029632.PDF; FA029632.XML

Recepción de facturas VALLEN 
 
Facturas rechazadas:  
 
FA029632.XML: El archivo ya había sido recibido. 
 
 
 
 

From: arodriguez@indelek.com <arodriguez@indelek.com> 
Sent: Friday, January 26, 2024 6:05:52 PM 
To: Diana Lizette Garcia Garcia <diana.garcia@vallenproveedora.com.mx>; Facturas Electronicas 
<facturaselectronicas@vallenproveedora.com.mx> 
Subject: Factura Electr�nica No.A 029632 [EXTERNAL]  
  
Auxiliar de Credito y Cobranza Cjs Alicia Rodriguez  656-6138676 Ext. 119. arodriguez@indelek.com 
Auxiliar de Credito y Cobranza JR Dante Franco 656-6138676  Ext. 132 dfranco@indelek.com 
Auxiliar de Credito y Cobranza Suc. Chihuahua Antonio Bueno 614-4217939 Ext. 204 abueno@indelek.com 
Jefa de Cajas( Contado ) Elvira Hernandez 656 6138676 Ext. 116 ehernandez@indelek.com 
 


