ipineda@indelek.com

De: agarcia@indelek.com

Enviado el: martes, 5 de diciembre de 2023 04:13 p. m.
Para: ipineda@indelek.com

cc: ‘Enrique Machuca'

Asunto: RE:

Pili todo el proceso lo va hacer juan valadez
El nos recibe la mercanciay el ingresa la factura a la empresa para programar pago

Saludos

Alberto Garcia S Indelek —

Ventas

®) (656) 199-5198
9 agarcia@indelek.com
O ca. suarez, chin
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De: ipineda@indelek.com <ipineda@indelek.com>
Enviado el: martes, 5 de diciembre de 2023 04:05 p. m.
Para: 'Alberto Garcia' <agarcia@indelek.com>

CC: 'Enrigue Machuca' <emachuca@indelek.com>
Asunto: RE:

Ya le active el credito, en lo que revisamos el proceso.



De: Alberto Garcia <agarcia@indelek.com>

Enviado el: martes, 5 de diciembre de 2023 03:53 p. m.
Para: ipineda@indelek.com

CC: Enrique Machuca <emachuca@indelek.com>
Asunto: Re:

Si quiere lo revisamos con ellos y les mandamos un correo

Enviado desde mi iPhone

El 5 dic 2023, a la(s) 3:23 p.m., ipineda@indelek.com escribio:

Es el mismo proceso de vs recibo que almacenes?

De: agarcia@indelek.com <agarcia@indelek.com>
Enviado el: martes, 5 de diciembre de 2023 03:03 p. m.
Para: ipineda@indelek.com

CC: 'Enrique Machuca' <emachuca@indelek.com>
Asunto: RV:

Isabel me ayuda en activar el Credito por favor
Si le podemos poner por lo pronte unos $ 150mil

Ya tenemos una orden para facturar

Mire la solicitud
El Credito lo programan a 15 dias

Saludos

<image001.png>



De: JUAN VALADEZ <juan.valadez@grupodelavega.com>

Enviado el: martes, 5 de diciembre de 2023 01:51 p. m.

Para: Enrique Machuca (emachuca@indelek.com) <emachuca@indelek.com>; agarcia@indelek.com

CC: ERICK MONARREZ <erick.monarrez@grupodelavega.com>; INMOBILIARIA 01(ARMANDO RUBIO) <armando.rubio@g
Asunto: FW:

Buenas tardes,

Les hago llegar la Solicitud de Crédito firmada, para el crédito de ELECTROTEC, S.A.

Favor de confirmar si ya con este documento y la enviada en un correo anterior, ya estd completa la informacion que sol
Favor de confirmar.

Gracias.

From: scans@grupodelavega.com [mailto:scans@grupodelavega.com]

Sent: Tuesday, December 5, 2023 1:45 PM

To: JUAN VALADEZ <juan.valadez@grupodelavega.com>
Subject:




