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Lic Isabel Pineda

De: Ing Jesus Nevarez <jnevarez@indelek.com>
Enviado el: martes, 01 de julio de 2014 09:40 a.m.
Para: 'Lic Isabel Pineda'
CC: marrieta@indelek.com; 'Ing. David Ramirez'; scomaduran@indelek.com
Asunto: RE: Nota de Credito
Datos adjuntos: _3S0KC0G0.pdf

Isabel, aquí le anexo la Factura, si es por el total de la Factura 
 

 
 
Ing. Jesus Nevarez 
Ventas 
jnevarez@indelek.com 
Tel.: (614) 421 -7939 
Fax.: (614) 421-7986 
Tel USA.: (915) 613- 4722 
www.indelek.com 
 
De: Lic Isabel Pineda [mailto:ipineda@indelek.com]  
Enviado el: martes, 01 de julio de 2014 09:11 a.m. 
Para: 'Ing Jesus Nevarez' 
CC: scomaduran@indelek.com; marrieta@indelek.com; 'Ing David Ramirez' 
Asunto: RE: Nota de Credito 
 
Cuanto va a ser el total ya con iva de la nota de crédito. 
 
 

 
 
Isabel Pineda. 
Responsable Crédito y Cobranza Cjz y Cuu 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
 
De: Ing Jesus Nevarez [mailto:jnevarez@indelek.com]  
Enviado el: martes, 01 de julio de 2014 08:54 a.m. 
Para: ipineda@indelek.com 
CC: scomaduran@indelek.com; marrieta@indelek.com 
Asunto: Nota de Credito 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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Buen día Isabel, le podría generar por favor  una nota de crédito a Abitat, por el monto total 
de la Factura # 174663 , ya que son 2  balastros que salieron dañados de Lithonia,  ya el 
proveedor nos hizo un descuento adicional ,gracias. Saludos    
 

 
 
Ing. Jesus Nevarez 
Ventas 
jnevarez@indelek.com 
Tel.: (614) 421 -7939 
Fax.: (614) 421-7986 
Tel USA.: (915) 613- 4722 
www.indelek.com 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

