ipineda@indelek.com

De: Alberto Garcia <agarcia@indelek.com>

Enviado el: lunes, 21 de agosto de 2023 08:28 a. m.

Para: Isabel Pineda Labrado

Asunto: Fwd: [EXTERNAL SENDER] AVISO IMPORTANTE INTERMATIC

Buenos dias le comparto informacion

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Norma Vera <NVera@intermatic.com>

Fecha: 18 de agosto de 2023, 1:19:04 p.m. GMT-6

Para: agarcia@indelek.com

Asunto: [EXTERNAL SENDER] AVISO IMPORTANTE INTERMATIC

AVISO IMPORTANTE
FACTURACION

Estimado Provedor Industrial Electrica de Juarez SA de CV

Derivado de que INTERMATIC JUAREZ S de R.L de CV forma parte de un corporativo estadounidense, le informamos que
mensuales son sujetos a las fechas interpuestas por nuestro corporativo, por tal motivo nos permitimos compartir con us
gue estaremos manejando durante el resto del afio 2023, para que por favor las tomen en cuenta al momento de genera
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o 26 agosto 2023

. 29 septiembre 2023

. 27 octubre 2023

. 25 noviembre 2023

. 18 diciembre del 2023

Estas serian las Ultimas fechas mensuales en las que recibiremos facturas, este nuevo requerimiento entra en vigor a par
Intermatic reconoce que el éxito en sus proyectos sin duda depende del esfuerzo de ustedes, agradecemos y valoramos ¢
apegar a estas fechas para entregar facturas.

Esperando seguir trabajando en conjunto y lamentando los inconvenientes que esto les podria generar.

Saludos Cordiales
ATENTAMENTE

VNTEFIMATIC

Juarez S.de R.L de C.V.
DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR



