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Lic Isabel Pineda

De: Ing. David Ramirez Robles <dramirez@indelek.com>
Enviado el: martes, 11 de junio de 2013 12:47 p.m.
Para: Lic Isabel Pineda
CC: 'Enrique Bustamante'
Asunto: Re: ANGEL PROSPERO

Cambialo a la cantidad solicitada x fas 
:) 
 
 

 
 

Ing David A Ramirez Robles 
Direccion General 
dramirez@indelek.com 
 
Tel. (656) 613-8676 
Fax. (656) 613-8105 
Tel. USA (915) 613-4601 
www.indelek.com 

 
On Jun 11, 2013, at 12:28 PM, Lic Isabel Pineda wrote: 
 
 
Por $50,000 pesos. 
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Isabel Pineda. 
Credito y Cobranza 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
  
De: Ing. David Ramirez Robles [mailto:dramirez@indelek.com]  
Enviado el: martes, 11 de junio de 2013 12:26 p.m. 
Para: Lic Isabel Pineda 
CC: 'Enrique Bustamante' 
Asunto: Re: ANGEL PROSPERO 
  
si hay pagare ?? 
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:) 
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Ing David A Ramirez Robles 
Direccion General 
dramirez@indelek.com 
 
Tel. (656) 613-8676 
Fax. (656) 613-8105 
Tel. USA (915) 613-4601 
www.indelek.com 

  
On Jun 11, 2013, at 10:45 AM, Lic Isabel Pineda wrote: 
  
Buen Día Ing., le mando hoja de información de proyectos de Angel Prospero. 
Nos Autoriza? 
Grax 
:) 
 
 
 
Isabel Pineda. 
Credito y Cobranza 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
 
-----Mensaje original----- 
De: Laura Lopez [mailto:llopez@indelek.com]  
Enviado el: martes, 11 de junio de 2013 10:37 a.m. 
Para: 'Lic Isabel Pineda' 
Asunto: Emailing: HOJA INF DE PROY 001 
 
 
Your message is ready to be sent with the following file or link 
attachments: 
 
HOJA INF DE PROY 001 
 
 
Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may prevent 
sending or receiving certain types of file attachments.  Check your e-mail 
security settings to determine how attachments are handled. 
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