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Lic Isabel Pineda

De: Ing Mario Arrieta <marrieta@indelek.com>
Enviado el: miércoles, 04 de junio de 2014 10:33 p.m.
Para: aacuna@indelek.com; ipineda@indelek.com
CC: dramirez@indelek.com
Asunto: RE: Re: RV: Facturas Abitat

Entonces adelante autorizado Pili 
 
 
 

 
 
Ing. Mario Arrieta 
Gerente de Operaciones 
marrieta@indelek.com 
Tel.: (656) 613 -8676 
Fax.: (656) 613-8105 
Tel USA.: (915) 613- 4601 
www.indelek.com 
 
De: aacuna@indelek.com [mailto:aacuna@indelek.com]  
Enviado el: miércoles, 04 de junio de 2014 04:58 p.m. 
Para: marrieta@indelek.com; ipineda@indelek.com 
CC: dramirez@indelek.com; aacuna@indelek.com 
Asunto: Re: Re: RV: Facturas Abitat 
 
Ing esta bien lo que comenta Isabel, es el detalle que vimos con el ing Ramirez,saludos 
  
Enviado desde mi LG de Telcel. 
  
Arnoldo Acuña Chavez 
Coordinador de Inventarios 
Tel 614 1 75 01 96 
Oficina 4 21 79 39 ext 214 
  
  
------ Mensaje original------ 
Desde: Ing Mario Arrieta 
Fecha: mié, 04/06/2014 4:44 PM 
Para: Lic Isabel Pineda; 
Cc: Ing David Ramirez;; 
Asunto:Re: RV: Facturas Abitat 
  
Necesito revisar con Arnoldo  
 
Enviado desde mi iPhone 
 
El Jun 4, 2014, a las 5:12 PM, "Lic Isabel Pineda" <ipineda@indelek.com> escribió: 

Buenas Tardes Ing., me autoriza este movimiento? 
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Isabel Pineda. 
Responsable Crédito y Cobranza Cjz y Cuu 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
  
De: Ing David Ramirez [mailto:dramirez@indelek.com]  
Enviado el: martes, 03 de junio de 2014 09:02 a.m. 
Para: Lic Isabel Pineda 
CC: Ing Mario Arrieta; <aacuna@indelek.com> 
Asunto: Re: RV: Facturas Abitat 
  
Esto lo debe d autorizar AINM 
Grax :) 
 
Sent from my iPhone 
 
On May 29, 2014, at 5:44 PM, "Lic Isabel Pineda" <ipineda@indelek.com> wrote: 

Buenas Tardes Inges., adjunto facturas de abitat la no. 169360 por $39,151.67 pagada 
con n.c. no. 135523 por la cantidad de $38,103.73 y una transferencia por la cantidad 
de $1,047.94. 
La factura 00170651 por la cantidad de $27,188.66 está pendiente de pago a lo que 
entiendo fue material que se entregó de mas, o algún movimiento se hizo mal. 
Mi duda es para eliminar la factura 00170651 se requiere hacer una n.c. por descuento 
para que no afecte a almacén, pero para hacer este movimiento yo necesito 
autorización de ustedes. 
Me confirman si autorizan este movimiento o si hay otra solución. 
Gracias 
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Isabel Pineda. 
Responsable Crédito y Cobranza Cjz y Cuu 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
 
  
De: Ing Jesus Nevarez [mailto:jnevarez@indelek.com]  
Enviado el: jueves, 29 de mayo de 2014 05:27 p.m. 
Para: ipineda@indelek.com 
CC: aacuna@indelek.com 
Asunto: Facturas Abitat 
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Buen día Isabel , le envío las Facturas que le comento Arnoldo Acuna. 
Saludos 
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Ing. Jesus Nevarez 
Ventas 
jnevarez@indelek.com 
 
Tel.: (614) 421 -7939 
Fax.: (614) 421-7986 
Tel USA.: (915) 613- 4722 
www.indelek.com 
 
  

<Factura # 169360.pdf> 

<Factura 170651.pdf> 

<n.c. abitat..pdf> 
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